证券代码：002599       证券简称：盛通股份      公告编号：2020006

北京盛通印刷股份有限公司

关于发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限售股上市流通数量为34,171,673股，占公司总股本的6.2323%；

2. 本次限售股上市流通日期为2020年3月2日。

一、发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）经中国证

券监督管理委员会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194 号）核准，向栗延秋、

贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司（以下简称“上海瀚叶”）、上海田鼎

投资管理有限公司（以下简称“上海田鼎”）、北京万安汇利投资有限责任公司

（以下简称“万安汇利”）、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以

下简称“方刚启诚”）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简

称“炜华启航”）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景

华启铭”）合计发行 10,050,492 股，募集本次发行股份购买资产的配套资金，

具体明细如下：
持有人 初始股数

栗延秋 2,640,264

贾春琳 2,027,062

上海瀚叶 2,159,405

上海田鼎 1,353,135

万安汇利 825,082

方刚启诚 681,683

炜华启航 182,673

景华启铭 181,188

合计 10,050,492

该部分股份已于2017年2月20日上市，上市后公司总股本增至160,361,719

股。

2017年4月25日，公司召开第三届董事会2017年第四次会议及第三届监事会

2017年第三次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》，以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体

股东拟以每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），同时以资本公积金向全体

股东每10股转增10股。2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过

了该议案。前述非公开发行股份变化如下：

持有人 初始股数 2016 年度权益分派后

栗延秋 2,640,264 5,280,528

贾春琳 2,027,062 4,054,124

上海瀚叶 2,159,405 4,318,810

上海田鼎 1,353,135 2,706,270

万安汇利 825,082 1,650,164

方刚启诚 681,683 1,363,366

炜华启航 182,673 365,346

景华启铭 181,188 362,376

合计 10,050,492 20,100,984

公司总股本由原来的160,361,719股增加至320,723,438股。

2019年4月9日，公司召开第第四届董事会2019年第二次会议及第四届监事会

2019年第一次会议，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10

股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增7股。2019

年6月5日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了该议案。前述非公开发行股

份变化如下：

持有人 2016 年度权益分派后 2018 年度权益分派后

栗延秋 5,280,528  8,976,898

贾春琳 4,054,124  6,892,011

上海瀚叶 4,318,810  7,341,977

上海田鼎 2,706,270  4,600,659

万安汇利 1,650,164  2,805,279

方刚启诚 1,363,366  2,317,722

炜华启航 365,346  621,088

景华启铭 362,376  616,039

合计 20,100,984 34,171,673

公司总股本由原来的324,548,446股增加至548,456,685股。

截至本公告日，公司总股本为548,301,013股,尚未解除限售的股份数量为

204,277,345股，占公司总股本的37.26%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东，公司非公开发行股票时承诺：通过本次发行

获得的盛通股份的新增股份，自股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行

转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

截至本公告日，本次非公开发行认购股东严格履行了做出的上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上

市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日期：2020 年 3 月 2 日。

2．本次解除限售股份的数量为 34,171,673 股，占公司总股本的 6.2323%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为 8人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量

栗延秋 100,395,524 8,976,898

贾春琳 51,092,978 6,892,011

上海瀚叶 7,341,977 7,341,977

上海田鼎 4,600,659 4,600,659

万安汇利 2,805,279 2,805,279

方刚启诚 2,317,722 2,317,722

炜华启航 621,088 621,088

景华启铭 616,039 616,039

注：栗延秋及贾春琳作为公司董事、高级管理人员将在本次解除限售后继续遵守其在

任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%的承诺。

四、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；

2. 限售股份上市流通申请表；

3. 股份结构表和限售股份明细表。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020 年 2 月 26 日