证券代码：002599    证券简称：盛通股份   公告编号：2020009

北京盛通印刷股份有限公司

关于董事、高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日披

露了《关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：

2019106），于 2020 年 2 月 19 日披露《关于董事、高级管理人员减持计划减持

数量过半的进展公告》（公告编号：2020005）。具体内容详见公司在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关

公告。

截至本报告日，上述减持计划减持时间已经过半，根据《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述人员减持计划的实施进展

情况公告如下：

一、股东减持情况

1、截至本公告日，公司董事唐正军未减持公司股份；公司董事侯景刚、蔡

建军，董事会秘书肖薇通过集中竞价方式减持公司股票，具体情况如下：

（1）减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 资金用途

侯景刚
集中竞价交

易

2019 年 12月 18 日 4.199 170,000 0.03%

降低股票质

押率

2019 年 12月 19 日 4.669 80,000 0.01%

2019 年 12月 20 日 5.18 100,000 0.02%

2020 年 2月 17 日 4.782 140,000 0.03%

合计  490,000 0.09%

蔡建军
集中竞价交

易
2019 年 12月 17 日 4.191 331,700 0.06%

缴纳限制性

股票个人所

得税税款

肖薇
集中竞价交

易
2019 年 12月 10 日 4.102 94,520 0.02%

缴纳限制性

股票个人所

得税税款

（2）股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股)
占总股本比

例

侯景刚

合计持有股

份
19,311,707  3.52% 18,821,707  3.43%

其中：无限

售条件股份 4,391,416  0.80% 4,600,427  0.84%

有限售条件

股份
14,920,291  2.72% 14,221,280  2.59%

蔡建军

合计持有股

份
1,360,000  0.25% 1,028,300  0.19%

其中：无限

售条件股份 340,000  0.06% 257,075  0.05%

有限售条件

股份
1,020,000  0.19% 771,225  0.14%

肖薇

合计持有股

份
604,520  0.11% 510,000  0.09%

其中：无限

售条件股份 94,520  0.02% 127,500  0.02%

有限售条件

股份
510,000  0.09% 382,500  0.07%

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件

的规定的情形。

2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反

已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生

影响。

三、备查文件

《股份减持进展告知函》

北京盛通印刷股份有限公司董事会

                                         2020 年 3 月 2 日

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