银河金汇证券资产管理有限公司

银河稳盈20号集合资产管理计划

（代码：WY0020）到期退出的公告

根据银河稳盈20号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）

管理合同、说明书及发行公告的约定，本集合计划于2020年3月19日

-20日开放，锁定期为12个月（遇节假日顺延），上述期间参与份额

将于2021年3月23日到期，管理人将对上述期间参与的份额办理退出。

其他事项请详见《银河稳盈20号集合资产管理计划资产管理合同》

和《银河稳盈20号集合资产管理计划说明书》。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

                                二〇二一年三月十九日