关于日信证券太极 1 号集合资产管理计划第 286 次开

放的提示公告

尊敬的日信证券太极 1 号集合资产管理计划投资者：

根据《日信证券太极 1号集合资产管理计划说明书》和《日信

证券太极 1号集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，日信

证券太极 1号集合资产管理计划（以下简称：本资管计划）第

286次开放有关事项公告如下：

1、开放日期

本次开放期为 2021年 7月 28日，因产品有投资者数量的限制，

管理人会根据份额优先，时间优先的原则对参与申购的份额进行确

认，超出 200人的申请将确认失败。

2、产品信息

份额锁定期 业绩比较基准 产品代码 产品简称 对应赎回日期

1个月 5.5%/年 D50046 日信太极 1号 F 2021-08-30

3个月 6.0%/年 D50038 日信太极 1号 A 2021-10-28

6个月 6.1%/年 D50039 日信太极 1号 B 2022-01-28

9个月 6.2%/年 D50040 日信太极 1号 C 2022-04-28

3、赎回提示

投资者在以下申购日期参与相应类别产品的份额到期赎回日为

2021 年 8 月 18 日，投资者应不晚于 2021 年 8 月 4 日 17:00 前办理

退出的预约申请。

申购日期 份额锁定期 产品代码 产品简称

2021-07-19 1个月 D50046 日信太极 1号 F

2021-05-18 3个月 D50038 日信太极 1号 A

2021-02-18 6个月 D50039 日信太极 1号 B

2020-11-18 9个月 D50040 日信太极 1号 C

4、退出赎回预约申请

本资管计划的退出赎回须提前预约申请。

设定资管计划到期赎回日为 T 日（遇节假日顺延），则拟在到

期赎回日退出计划的投资者应当至少提前 10 个工作日向管理人提交

退出预约申请。

投资者可以通过传真和电子邮件的方式进行退出预约申请

投资者亲笔填写《日信证券集合理财产品业务申请单》（见附

件）后，可以通过传真或电子邮件发送扫描件的方式进行退出预约

申请。

邮箱：grzqzcglcp@grzq.com

传真：010-83991841

投资者提交退出预约申请后，需在 2021 年 8 月 4 日 17:00 之前

查询退出预约申请确认的结果，查询电话 010-83991777。

5、退出赎回自主委托

投资者在提交退出预约申请后，在到期赎回日（T 日）登录原

参与机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划份额，

当日在交易时间内(9:30-15:00)提交的申请，管理人及注册登记机构

在 T+1 日进行确认，投资者通常可在 T+2 日查到退出确认情况。

如在预定时间内未办理退出预约申请或到期赎回日未赎回退出，

则投资者持有的份额将自动转投下一期产品。

特此公告。

                                国融证券股份有限公司

                                  2021年 7月 20日