证券简称: 佳缘科技

佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2023-013

投资者关系活动类别	☑特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	☑现场参观
	□其他
	交银施罗德 黄浩峻
	方正计算机 张初晨
参与单位名称及人员	健顺投资 高冉
姓名	淳阳基金 周彪
	永赢基金 于航、任桀
时间	2023年5月23日
地点	佳缘科技股份有限公司会议室(成都)
上市公司接待人员姓	副总经理兼董事会秘书: 张顺
名

- 一、告知保密义务,签署保密承诺书。
- 二、公司基本情况介绍
- 三、互动交流,内容如下:
- 1、创投股东减持情况及未来计划。

答:公司创投股东因资金需求,披露减持公告, 履行相应程序,具体进展情况请关注公司后续发布的 相关公告。

2. 公司新产品布局情况?

答:在网络信息安全领域,公司聚焦专业计算装备研发、新的技术平台研发、智能编码复合技术研究、隐私计算、终端编码安全技术研发、和医疗大数据和医疗信息安全密改工作等。在信息化综合解决方案领域,公司持续医疗大数据应用及安全系统、设备研发、智慧医疗+AR和智慧医疗+AI研发、科研数据中心(RDR)研发、国产化集成平台研发等。

投资者关系活动主要内容介绍

3. 未来公司细分赛道市场空间情况,下游需求节奏,未来公司经营目标情况?

答: "十四五"时期,我国网络安全产业产品体系将进一步完善、创新动力将进一步增强、内需市场将进一步扩大。相关法律法规和行业发展政策为网络安全行业的发展奠定了坚实的基础,促进了网络安全行业的快速发展。

随着国防军工客户信息化建设、装备更新换代和 自主可控的国产化进程发展,公司将不断保持研发态 势,不断提升经营水平。

4.研发人员的技术背景及占比?

答:公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、 预先研究、项目论证为一体的科技创新队伍,在数据 防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域

	拥有较强的竞争力。2022年研发人员数量由130人增
	加至 173 人,全部研发人员占比达 74.25%。公司将通
	过技术团队的扩充进一步加强公司在网络信息安全和
	信息化综合解决方案的技术实力。 5.网安业务主要客户是哪些?
	答:公司网安业务的客户主要是国防军工重点单
	位立。
	6.在手订单情况?
	答:具体订单情况请以公司发布的相关公告为准。
	7、股权激励是否正常推动?
	答:公司2022年限制性股票激励计划正常进行中。
附件清单(如有)	无
关于本次活动是否涉
及应披露重大信息的	本次活动不涉及应披露重大信息
说明
<i>ν</i> υ <i>γ</i> ι
日期	2023 年 5 月 23 日