关于富达蔚然 2 号 FOF 集合资产管理计划

2024 年 5 月开放参与和退出业务的公告

尊敬的投资人：

由富达基金管理(中国)有限公司担任资产管理人的“富达蔚然 2号 FOF集合资产管

理计划”（以下简称“本计划”）于 2023 年 12月 6日正式成立并已向中国证券投资基金

业协会备案。

    根据 2024年 4月 29日生效的《富达蔚然 2号 FOF 集合资产管理计划资产管理合

同》，“本计划于 2023年 12月 6日成立，后经资产委托人、资产管理人与资产托管人

协商一致将本计划的运作方式自 6个月开放一次调整为每个月开放一次且对每笔参与

份额设 3个月锁定期，并同时对本计划的投资策略、投资限制等予以调整。本计划自

上述修改生效之日起，每月 10日（含当日）起开放一次计划份额的参与和退出，开放

期为 5个工作日。其中，5个工作日的前 3个工作日仅开放参与，后 2个工作日仅开放

退出，如开放日遇法定节假日或非工作日则相应顺延。开放时间为开放日的 9：00-

15：00（具体以各销售机构为准）。管理人有权对开放日进行调整并公告。”

    为充分满足投资者的投资需求，经管理人与代销机构协商,决定将本计划 2024年 5

月的开放期延长，具体安排公告如下：

1. 参与和退出业务办理时间

本计划 2024年 5月的开放参与日期为 2024年 5月 10日至 2024年 5月 17日；

本计划 2024年 5月的开放退出日期为 2024年 5月 20日至 2024年 5月 21日。

投资人在开放日通过管理人直销中心办理本计划份额的销售业务的具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；投资人在

开放日通过其他销售机构办理本计划份额的销售业务的，具体办理时间以各销

售机构的规定为准。

2. 参与和退出价格

以受理申请日的资产管理计划份额净值为基准进行计算（非申请日当天公布的

计划份额净值）。

3. 参与和退出的金额限制

如投资者在提交参与申请时未持有资产管理计划份额，则投资者应符合合格投

资者标准且参与金额应不低于 40万元人民币（不含参与费用），在开放日内追

加参与的，每次追加参与的金额不受上述限制。

当资产委托人持有的计划资产净值高于人民币 40 万元时，资产委托人可以选

择全部或部分退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，资产委托人

在退出后持有的计划资产净值不得低于人民币 40 万元。当资产管理人发现委

托人申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划

资产净值低于人民币 40 万元的，资产管理人有权适当减少该资产委托人的退

出金额，以保证部分退出申请确认后该资产委托人持有的计划资产净值不低于

人民币 40 万元。当资产委托人持有的计划资产净值低于人民币 40 万元（含）

时，需要退出计划的，委托人必须选择一次性全部退出资产管理计划。投资者

未一次性全部退出的，将按照退出申请失败处理。

4. 参与和退出的费用

本计划参与费率为 1.00%。管理人及销售机构可以在不违反法律法规且公平对

待投资者的情况下对参与费进行减免。其他销售机构的具体折扣费率及费率优

惠活动期限以各销售机构的规定为准，本公司不再另行公告。

本计划不收取退出费用。

5. 参与和退出业务办理机构

（1）富达基金管理（中国）有限公司

客户服务电话：4009209898

网址：http://www.fidelity.com.cn/

（2）浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话：952555

网址：https://www.5ifund.com/

（3）上海天天基金销售有限公司

客户服务电话：95021

网址：http://www.1234567.com.cn

http://www.fidelity.com.cn/
https://www.5ifund.com/

（4）北京雪球基金销售有限公司

客户服务电话：400-159-9288

网址：https://xueqiu.com

风险提示：本计划风险等级为中风险，属于 R3风险（最低为 R1，最高为 R5）。

本计划仅面向符合条件的合格投资者销售，投资者应确认具备与本计划相匹配的风

险识别能力和风险承担能力，愿意承担相应的投资风险。资产管理人承诺以诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划一定盈利，也不保证

最低收益。资产管理人管理的其他产品的业绩不构成对本计划业绩表现的保证。投

资者投资本计划时应认真阅读本计划的《资产管理合同》、《计划说明书》及其更新

等文件。敬请投资者注意投资风险。

富达基金管理(中国)有限公司

2024 年 4月 30日