东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划
开放公告

尊敬的投资者：

根据最新版的《东莞证券德宝 1号 FOF集合资产管理计

划资产管理合同》和《东莞证券德宝 1号 FOF集合资产管理

计划说明书》的约定，东莞证券德宝 1号 FOF集合资产管理

计划【B30202】以下简称“本集合计划”，每【周一】开放，

如遇非工作日不开放、不顺延，开放期内可办理参与、退出

业务。本集合计划第二次合同变更后的首个开放期为 2025

年 3 月 17 日，本集合计划每份份额均设置最短持有期（锁

定期），最短持有期自集合计划成立之日起或集合计划份额

申购确认日起 6个月，份额处于锁定期内的，委托人不得在

开放期申请该份额退出。最短持有期满后，委托人可以根据

合同约定在开放期内办理最短持有期满份额的退出业务。

特此公告。

东莞证券股份有限公司

2025年 3月 14日