关于长江资管尊享 17 号集合资产管理计划

开放期的公告

长江资管尊享 17 号集合资产管理计划（以下简称本集合计划）于 2025 年 9

月 11 日成立。根据《长江资管尊享 17 号集合资产管理计划资产管理合同》的约

定，本集合计划开放期安排如下：

产品名称 开放期安排

长江资管尊享 17 号

集合资产管理计划

本计划原则上每周开放一次，每周开放前三个

工作日，如遇当周不足三个工作日的，则以当

周实际工作日为准设置开放期。每个开放日可

办理份额申购业务以及锁定期届满的份额赎

回业务。投资者每笔资金自参与确认日（含）

（募集期认购的份额为产品成立日，存续期申

购及红利再投资参与的份额为参与确认日）起

需锁定 6个月，锁定期满后的每个开放日可赎

回。管理人根据产品运作情况，可暂停集合计

划的申购业务，具体以管理人公告为准。

投资者可登录管理人网站（www.cjzcgl.com）或拨打客服热线 4001-166-866

查询本集合计划详细信息。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2025 年 9 月 11 日