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[T 投投资要点：

 行业要闻

1. 国务院办公厅印发《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意

见》

2. 国务院办公厅印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》

3. 卫计委印发《“十三五”全国计划生育事业发展规划》

4. FDA 批准首个通用型 CAR-T 进入临床试验

 公司公告

1. 美康生物发布 2016 年度业绩预告

2. 智飞生物发布 2016 年度业绩预告

3. 九强生物股东计划减持公司股份

4. 迪安诊断与 METABOLON 达成中国代谢组学实验室许可协议

 本周市场行情回顾

近 5 个交易日，申万医药生物板块上涨 1.73%，沪深 300 上涨 0.04%，板块

整体跑赢沪深 300，涨跌幅在申万 28 个一级行业中排名第 6 位。子板块方面，

医疗器械和生物制品板块涨幅居前，分别上涨 2.70%与 2.33%。截至 2017

年 2 月 7 日，申万医药生物板块整体 TTM 估值为 41.55 倍，其中生物制品

TTM 估值为 57.58 倍（相对于剔除银行股后全体 A 股的估值溢价率为

52.53%）。个股涨跌方面，溢多利、智飞生物、博雅生物涨幅居前；长生生

物、我武生物、通化东宝跌幅居前。

 投资策略

近 5 个交易日，医药板块延续了前期的反弹走势，上涨 1.73%，大幅跑赢沪

深 300 指数。随着板块内各上市公司年报业绩预告的陆续披露，市场的关注

点开始更多地落到以业绩作为支撑的个股上，我们建议投资者继续关注有着

良好业绩支撑的优质个股。短期来看，医保目录调整仍然是行业内关注的焦

点，新纳入医保目录的药品将有望为生产企业带来巨额利润。因此，我们建

议投资者继续关注业绩优良、产品有望进入新医保目录的生物创新药企业：

长春高新（注射用重组人促卵泡激素）与康弘药业（康柏西普）。此外，我们

长期看好存在巨大供需缺口的血制品行业，建议积极关注产能持续扩张的血

制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优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：华兰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. 五部门联合发布第一批国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版罕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病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
2. 天津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试点药研机构独立申请药品上市

3. 全球首个长效抗艾药艾博卫泰上市在即

 公司公告

1. 康弘药业子公司获得药物临床试验批件

2. 双鹭药业获得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组全人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 CTLA-4
单克隆抗体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射液药物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床试验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. 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物协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的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疫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获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批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发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. 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生物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资 Universal Sequencing Technology Corporation

5. 复星医药控股子公司研制的利妥昔单抗注射液完成临床 III 期试验

 本周市场行情回顾

本周，申万医药生物板块下跌 1.77%，沪深 300 指数下跌 2.62%，医药板块

整体跑赢沪深 300 指数，涨跌幅在申万 28 个一级行业中排名第 6。子板块方

面，本周医药六个子板块均以下跌报收，其中生物制品板块跌幅最大，下跌

2.46%。截至 2018 年 5 月 29 日，申万医药生物板块剔除负值情况下整体 TTM

估值为 37.67 倍，其中生物制品 TTM 估值为 49.64 倍（相对于全部 A 股的

估值溢价率为 192.34%）。个股涨跌方面，康弘药业、兴齐眼药、金域医学涨

幅居前；银河生物、我武生物、迪瑞医疗跌幅居前。

 投资策略

本周医药板块再次跑赢大盘，市场表现良好，但 5 月 29 日，申万医药生物指

数单日下跌 3.16%，反应出市场对医药行业前期涨幅过高及上半年行业增速

表现不达预期的担忧情绪。我们认为在当前时点下，医药板块短期内可能会

迎来一波调整，建议投资者精选板块内内生性业绩增长稳健、估值合理的防

御性标的。本周我们维持行业“看好”的投资评级，股票池推荐：通化东宝

（600867）、双鹭药业（002038）、华兰生物（002007）以及天坛生物

（600161）。
风险提示：企业业绩不达预期，市场大幅波动风险。 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
1.行业要闻

1.1 五部门联合发布第一批国家版罕见病目录

国家卫健委、科技部、工信部、国家药监局等 5 部门已联合制定、发布了《关于

公布第一批罕见病目录的通知》，目录首批纳入了包括白化病、先天性肌无力综合

征、先天性脊柱侧弯在内的 121 种罕见病。

资料来源：百家号

1.2 天津将试点药研机构独立申请药品上市

5 月 24 日，国务院办公厅印发了《进一步深化中国 (天津) 自由贸易试验区改革

开放方案的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，天津自贸区将创新医药产

业监管模式，支持自贸区内实施药品研发机构参与药品上市许可人制度试点。这

也意味着，天津自贸区将成为我国首个试点研发机构申请药品上市许可制度的自

贸区。业内专家指出，此后天津自贸区内的研发机构将能够直接独立申请药品上

市许可，申请后可找药企代工与销售，这将增加研发机构的收入渠道，鼓励创新

药研制。

资料来源：北京商报

1.3 全球首个长效抗艾药艾博卫泰上市在即

5 月 23 日，国家药品监督管理局网站信息显示，前沿生物自主研发的 1 类新药艾

博卫泰上市申请的审批状态已经变更为"审批完毕－待制证"。据业内人士透露，

CFDA 已经批准该药的生产申请，前沿生物预计将会在近期获得正式批文，艾博

卫泰上市在即。

艾博卫泰（Albuvirtide）属于针对 gp41 的融合抑制剂，作用位点是病毒外膜的跨

膜糖蛋白 gp41，通过抑制病毒包膜与人体细胞膜的融合，从而阻断 HIV 的复制，

故而是一种融合抑制剂，属于进入抑制剂这一类别。作为国内公司前沿生物自主

研发的 1 类新药，同时也是全球第一个长效抗艾滋病药物，艾博卫泰的上市申请

于 2016 年 7 月 18 日获得 CDE 承办受理，走特殊审批通道，2016 年 11 月 3 日

被 CDE 以"抗艾滋病，创新药"的理由纳入优先审评。 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
资料来源：CPhI 制药在线

2.公司公告

2.1 康弘药业子公司获得药物临床试验批件

康弘药业全资子公司成都康弘生物科技有限公司于近日收到国家食品药品监督管

理总局签发的关于重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给

药）的《药物临床试验批件》。

重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）是公司全资子公

司康弘生物自主研发的具有完全自主知识产权的 I 类生物创新药物，该药物能有

效地与血管及组织中的 VEGF 结合，阻断由 VEGF 介导的促进新生血管出芽和生

长的信号传递，可用于治疗各种伴病理性血管生长的实体肿瘤，如肠癌、肺癌等。

2.2双鹭药业获得重组全人抗CTLA-4单克隆抗体注射液

药物临床试验批件

双鹭药业于近日收到国家药品监督管理局核准签发的重组全人抗 CTLA-4 单克隆

抗体注射液（伊匹单抗）“药物临床试验批件”。重组全人抗 CTLA-4 单克隆抗体

注射液是以 CTLA-4 为靶点的全人单克隆抗体，美国 FDA 于 2011 年 3 月 25 日

批准百时美施贵宝 Yervoy (ipilimumab)治疗晚期(转移)黑色素瘤患者，是第一个

被美国 FDA 批准的用以转移黑色素瘤治疗的药物。2015 年 10 月 28 日，美国

FDA 批准其新适应症，批准其作为一种辅助治疗药物用于Ⅲ期黑色素瘤患者，以

降低术后黑色素瘤的复发风险。目前适应症已扩展到转移性肾癌、淋巴瘤、胰腺

癌、前列腺癌、肺癌和膀胱癌等肿瘤疾病。根据施贵宝 2017 年年报，该品 2017

年全球销售额为 12.44 亿美元。

百时美施贵宝的 Ipilimumab 于 2013 年在中国获得临床批件，目前尚未上市。该

品种的开发上市可为中国黑色素瘤患者提供更多的治疗选择。目前国内已有数个

PD-1 或 PD-L1 的抑制剂处于临床研究阶段，有望在近几年上市。该品也可以与

PD-1 抑制剂联合用于 PD-L1 阴性且不良反应可管理的患者。

 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
2.3 智飞生物协议代理的九价 HPV 疫苗获得批签发证明

2018 年 5 月 23 日下午，智飞生物收到国家食品药品监督管理总局签发的九价人

乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）《生物制品批签发证明》，根据国家有关规定，疫苗

类生物制品在进行强制性检验、审核获得批签发证明后，方可正式上市销售。此

次九价 HPV 疫苗获得批签发证明，标志着九价 HPV 疫苗正式进入中国大陆市场

流通领域，为符合条件的受种者提供健康防护选择。截至目前，九价 HPV 疫苗

已在中国海南省中标，其他省份也已按各省招投标进展提交或准备提交相关招投

标资料。

2.4 艾德生物投资 Universal Sequencing Technology

Corporation

艾德生物拟与 Universal Sequencing Technology Corporation 签订《A 系列优先

股购买协议》。公司拟以自有资金 8,000,000 美元购买 UST 公司发行的 1,509,595

股优先股，每股购买价格约为 5.30 美元。交易完成后，公司占 UST 公司已发行

股份总数的 18.986%。

UST 公司于 2015 年 7 月 14 日注册成立，是一家专业从事基因测序平台研发及

产业化的高科技生物技术公司。目前，UST 公司尚处于研发及产业化推进阶段，

相关产品还未实现量产和对外销售。公司本次增资入股 UST 公司有利于加强公司

与境外具有技术优势的创新企业的合作，进一步完善公司产业布局，拓展公司业

务范围，提升公司的核心竞争力和可持续发展的能力。

2.5 复星医药控股子公司研制的利妥昔单抗注射液完成

临床 III 期试验

近日，复星医药控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司研制的利妥昔单

抗注射液用于治疗非霍奇金淋巴瘤适应症完成临床 III 期试验。该试验结果显示，

该新药与原研药（美罗华®）在治疗 CD20 阳性弥漫型大 B 非霍奇金淋巴瘤

（DLBCL）初治患者的临床试验主要终点、次要终点（安全性、免疫原性、药代

动力学）均达到预设标准。目前，于中国境内上市的利妥昔单抗注射液仅为美罗

华®。根据 IQVIA CHPA 最新数据，2017 年度，利妥昔单抗注射液于中国境内销

售额约为人民币 17.4 亿元。 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
3.本周市场行情回顾

本周，申万医药生物板块下跌 1.77%，沪深 300 指数下跌 2.62%，医药板块整体

跑赢沪深 300 指数，涨跌幅在申万 28 个一级行业中排名第 6。子板块方面，本

周医药六个子板块均以下跌报收，其中生物制品板块跌幅最大，下跌 2.46%。截

至 2018 年 5 月 29 日，申万医药生物板块剔除负值情况下整体 TTM 估值为 37.67

倍，其中生物制品 TTM 估值为 49.64 倍（相对于全部 A 股的估值溢价率为

192.34%）。个股涨跌方面，康弘药业、兴齐眼药、金域医学涨幅居前；银河生物、

我武生物、迪瑞医疗跌幅居前。

图 1：本周申万一级行业涨跌情况
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资料来源：Wind，渤海证券研究所

图 2：本周申万医药生物子板块涨跌情况
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资料来源：Wind，渤海证券研究所

                                      生物制品行业周报

请务必阅读正文之后的免责条款部分                                                              8 of 11

表 1：本周申万生物制品板块个股涨跌幅排名

市场表现前 5 名   市场表现后 5 名

康弘药业 7.08% 银河生物 -17.19%

兴齐眼药 4.30% 我武生物 -7.49%

金域医学 2.32% 迪瑞医疗 -7.22%

复星医药 1.92% 塞力斯 -7.07%

双鹭药业 0.56% 华兰生物 -6.97%

资料来源：Wind，渤海证券研究所

4.投资策略

本周医药板块再次跑赢大盘，市场表现良好，但 5 月 29 日，申万医药生物指数

单日下跌 3.16%，反应出市场对医药行业前期涨幅过高及上半年行业增速表现不

达预期的担忧情绪。我们认为在当前时点下，医药板块短期内可能会迎来一波调

整，建议投资者精选板块内内生性业绩增长稳健、估值合理的防御性标的。本周

我们维持行业“看好”的投资评级，股票池推荐：通化东宝（600867）、双鹭药

业（002038）、华兰生物（002007）以及天坛生物（600161）。

风险提示：企业业绩不达预期，市场大幅波动风险。 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
投资评级说明

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

 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