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T 投投资要点：

 行业要闻

1. 国务院办公厅印发《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意

见》

2. 国务院办公厅印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》

3. 卫计委印发《“十三五”全国计划生育事业发展规划》

4. FDA 批准首个通用型 CAR-T 进入临床试验

 公司公告

1. 美康生物发布 2016 年度业绩预告

2. 智飞生物发布 2016 年度业绩预告

3. 九强生物股东计划减持公司股份

4. 迪安诊断与 METABOLON 达成中国代谢组学实验室许可协议

 本周市场行情回顾

近 5 个交易日，申万医药生物板块上涨 1.73%，沪深 300 上涨 0.04%，板块

整体跑赢沪深 300，涨跌幅在申万 28 个一级行业中排名第 6 位。子板块方面，

医疗器械和生物制品板块涨幅居前，分别上涨 2.70%与 2.33%。截至 2017

年 2 月 7 日，申万医药生物板块整体 TTM 估值为 41.55 倍，其中生物制品

TTM 估值为 57.58 倍（相对于剔除银行股后全体 A 股的估值溢价率为

52.53%）。个股涨跌方面，溢多利、智飞生物、博雅生物涨幅居前；长生生

物、我武生物、通化东宝跌幅居前。

 投资策略

近 5 个交易日，医药板块延续了前期的反弹走势，上涨 1.73%，大幅跑赢沪

深 300 指数。随着板块内各上市公司年报业绩预告的陆续披露，市场的关注

点开始更多地落到以业绩作为支撑的个股上，我们建议投资者继续关注有着

良好业绩支撑的优质个股。短期来看，医保目录调整仍然是行业内关注的焦

点，新纳入医保目录的药品将有望为生产企业带来巨额利润。因此，我们建

议投资者继续关注业绩优良、产品有望进入新医保目录的生物创新药企业：

长春高新（注射用重组人促卵泡激素）与康弘药业（康柏西普）。此外，我们

长期看好存在巨大供需缺口的血制品行业，建议积极关注产能持续扩张的血

制品优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头：华兰生物。资以

：

 行业要闻

1. 国务院办公厅印发《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》

2. 国务院办公厅印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》

3. 卫计委印发《“十三五”全国计划生育事业发展规划》

4. FDA 批准首个通用型 CAR-T 进入临床试验 able_Summary]

投资要点：

 行业要闻

1. 国家发改委发布《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设

专项的通知》

2. 乳腺癌救命药赫赛汀获口岸检验和上市销售同步

3. FDA 批准第 10 个生物类似物上市

 公司公告

1. 博雅生物董事长计划增持公司股份

2. 长生生物子公司流感病毒裂解疫苗（四价）获批生产

3. 华兰生物控股子公司四价流感病毒裂解疫苗取得生产文号、新药证书及

GMP 证书

4. 上海莱士下属单采血浆站获批设置单采血浆站分站

 本周市场行情回顾

本周，申万医药生物板块下跌 1.78%，沪深 300 指数下跌 0.50%，医药板块

整体跑输沪深 300 指数，涨跌幅在申万 28 个一级行业中排名第 18。子板块

方面，本周除生物制品板块小幅上涨 0.65%外，其余板块均以下跌报收，其

中医疗器械板块跌幅最大，下跌 3.65%。截至 2018 年 6 月 12 日，申万医药

生物板块剔除负值情况下整体 TTM 估值为 36.75 倍，其中生物制品 TTM 估

值为 48.40 倍（相对于全部 A 股的估值溢价率为 196.57%）。个股涨跌方面，

中源协和、正海生物、康泰生物涨幅居前；润达医疗、华大基因、金域医学

跌幅居前。

 投资策略

本周医药板块再次回调，反应出市场对医药板块前期涨幅过高及上半年行业

增速表现不达预期的担忧情绪。在此背景下，我们继续建议投资者把握业绩

主线，精选中报业绩预期表现良好的个股。行业要闻方面，国家发改委近日

发布《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知》，拟

于“十三五”期间组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项，并

通过专项实施力争达到每年为 100 个以上新药开发提供服务的能力。我们认

为此举再次体现出政府对创新药产业的重视与支持，利好国内 CRO、CMO

企业以及创新药企的发展。综上，本周我们维持行业“看好”的投资评级，

股票池推荐：通化东宝（600867）、双鹭药业（002038）、华兰生物（002007）

以及天坛生物（600161）。

行

业

研

究

证

券

研

究

报

告

行

业

周

报

[Table_Author] 证券分析师

张冬明

022-28451857

zhangdm@bhzq.com

[Table_Contactor] 助理分析师

   赵波

SACNO.S1150116080022

022-28451632

zhaobo@bhzq.com

[Table_IndInvest] 行业评级

生物制品 看好

重点品种推荐

通化东宝

双鹭药业

华兰生物

增持

增持

增持

天坛生物 增持

[Table_StkSuggest] [Table_IndQuotePic] 最近一季度行业相对走势

相关研究报告

mailto:zhaobo@bhzq.com

                                      生物制品行业周报

请务必阅读正文之后的免责条款部分             渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格       2 of 12

风险提示：企业业绩不达预期，市场大幅波动风险。 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
1.行业要闻

1.1 国家发改委发布《关于组织实施生物医药合同研发和

生产服务平台建设专项的通知》

6 月 11 日，国家发改委发布《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建

设专项的通知》（下称《通知》），拟于“十三五”期间组织实施生物医药合同研发

和生产服务平台建设专项，重点支持生物医药合同研发服务和生物医药合同生产

服务两个方向。

《通知》指出，通过专项实施，有效支撑创新药研发和产业化，力争达到每年为

100 个以上新药开发提供服务的能力；提高药品生产规模化、集约化水平和全产

业发展效率，支撑一批创新创业型中小企业发展；带动区域生物医药产业进一步

高质量集聚，加快培育形成一批世界级生物医药产业集群。

《通知》明确，申报生物医药合同研发服务项目的企业应为相关细分领域优势企

业，具有较强的行业影响力，2017 年研发服务合同金额超过 2 亿元，拥有市场

化的公共服务机制和完备的质量保证体系，在相关前沿技术方面具有良好基础和

积累。申报生物医药合同生产服务项目的企业应为新药合同生产服务领域优势企

业，2017 年生产服务合同金额超过 3 亿元，可提供小分子新药或大分子药的临

床样品制备和商业化生产服务，应具备较高的生产制造技术水平和质量保证水平，

拥有市场化的公共服务机制，在相关前沿技术方面具有良好基础和积累。

资料来源：国家发改委

1.2 乳腺癌救命药赫赛汀获口岸检验和上市销售同步

乳腺癌患者“救命药”赫赛汀的临床短缺问题将有所缓解。从上海市食药监局获

悉，目前，国家药品监督管理局已下发通知，允许该药物口岸检验与上市销售同

步。仅口岸检验这一环节，就能节省 2-3 个月时间。

资料来源：澎湃新闻

 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
1.3 FDA 批准第 10 个生物类似物上市

6 月 4 日，FDA 批准 Mylan 公司 Fulphila (pegfilgrastim-jmdb)上市，用于降低中

性粒细胞减少的感染和发热风险。Fulphila 是 FDA 批准的第 10 个生物类似物，

也是安进 Neulasta (pegfilgrastim，培非格司亭)的首个生物类似物。

Amgen 在 1991/2/20 推出了全球首个重组人粒细胞集落刺激因子 Neupogen

（filgrastim，非格司亭），迅速被临床广泛接受。2002/1/31，Amgen 又推出了全

球首个长效 G-CSF 药物 Neulasta，其销售额在第 2 年便接近短效 G-CSF 药物

Neupogen 并成为重磅炸弹，而且市场份额一路攀升，2015 年达到峰值 47.15 亿

美元，2017 年全球销售额也有 45.34 亿美元，在全球几乎垄断了长效 G-CSF 的

销售。

肿瘤放化疗通常会误杀正常细胞或导致骨髓抑制，造成白细胞明显减少，增加患

者的发热或感染风险。培非格司亭是一种长效的粒细胞集落刺激因子(G-CSF)，

可与粒系祖细胞或成熟中性粒细胞表面的特异性受体结合，促进粒系祖细胞的增

殖分化以及增强中性粒细胞的吞噬和杀伤能力。G-CSF 除了作为肿瘤化疗的辅助

用药外，也常常被用于骨髓移植中造血干细胞的动员和移植后骨髓造血功能的重

建，以及改善骨髓发育不良综合征或骨髓增生异常综合征等原因引起的中性粒细

胞减少症状。

资料来源：医药魔方数据

2.公司公告

2.1 博雅生物董事长计划增持公司股份

近日，博雅生物董事长廖昕晰先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公

司价值的认可，计划自 2018 年 6 月 7 日起的 6 个月内，以自有或自筹资金以不

超过 40.00 元/股的价格增持公司股份不超过 15,000.00 万元。

2.2 长生生物子公司流感病毒裂解疫苗（四价）获批生产

长生生物从国家药品监督管理局网站获悉，2018 年 6 月 8 日，国家药品监督管

理局批准了公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司四价流感病毒裂解疫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苗的生产注册申请，至此，长春长生成为国内首批获得四价流感病毒裂解疫苗生

产注册申请批准的企业。

2.3 华兰生物控股子公司四价流感病毒裂解疫苗取得生

产文号、新药证书及 GMP 证书

2018 年 6 月 12 日，华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司取得四价流感病

毒裂解疫苗的生产文号、新药证书及 GMP 证书。四价流感病毒裂解疫苗可正式

生产和销售，将对公司 2018 年度经营业绩产生积极影响。

2.4 上海莱士下属单采血浆站获批设置单采血浆站分站

近日，上海莱士收到湖南省卫计委下发的《关于同意上海莱士血液制品股份有限

公司增设澧县分站的函》（湘卫函[2018]322 号）：同意公司下属石门莱士单采血

浆站有限公司（“石门莱士”）在原划定采浆区域澧县设置澧县分站，核准名称为

石门莱士单采血浆站有限公司澧县分站（该分站为非独立法人单位，隶属于石门

莱士单采血浆站有限公司），采浆区域为澧县。上述单采血浆站分站建成并验收通

过后，将有利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。

3.本周市场行情回顾

本周，申万医药生物板块下跌 1.78%，沪深 300 指数下跌 0.50%，医药板块整体

跑输沪深 300 指数，涨跌幅在申万 28 个一级行业中排名第 18。子板块方面，本

周除生物制品板块小幅上涨 0.65%外，其余板块均以下跌报收，其中医疗器械板

块跌幅最大，下跌 3.65%。截至 2018 年 6 月 12 日，申万医药生物板块剔除负值

情况下整体 TTM 估值为 36.75 倍，其中生物制品 TTM 估值为 48.40 倍（相对于

全部 A 股的估值溢价率为 196.57%）。个股涨跌方面，中源协和、正海生物、康

泰生物涨幅居前；润达医疗、华大基因、金域医学跌幅居前。

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
图 1：本周申万一级行业涨跌情况
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资料来源：Wind，渤海证券研究所

图 2：本周申万医药生物子板块涨跌情况
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资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 1：本周申万生物制品板块个股涨跌幅排名

市场表现前 5 名   市场表现后 5 名

中源协和 17.65% 润达医疗 -10.83%

正海生物 15.80% 华大基因 -8.88%

康泰生物 8.36% 金域医学 -8.72%

智飞生物 4.93% 药明康德 -8.33%

南华生物 4.21% 利德曼 -5.51%

资料来源：Wind，渤海证券研究所 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
4.投资策略

本周医药板块再次回调，反应出市场对医药板块前期涨幅过高及上半年行业增速

表现不达预期的担忧情绪。在此背景下，我们继续建议投资者把握业绩主线，精

选中报业绩预期表现良好的个股。行业要闻方面，国家发改委近日发布《关于组

织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知》，拟于“十三五”期间

组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项，并通过专项实施力争达到

每年为 100 个以上新药开发提供服务的能力。我们认为此举再次体现出政府对创

新药产业的重视与支持，利好国内 CRO、CMO 企业以及创新药企的发展。综上，

本周我们维持行业“看好”的投资评级，股票池推荐：通化东宝（600867）、双

鹭药业（002038）、华兰生物（002007）以及天坛生物（600161）。

风险提示：企业业绩不达预期，市场大幅波动风险。 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
投资评级说明

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

 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保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信息未经任

何更新，也不保证本公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做出的任何建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不会发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任何变更。在任何情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，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