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一周公告要点

多家公司参与 PPP 项目；多家公司公告股东减持计划；少数公司计提商

誉减值准备。

一周行业要事

 2019 年新能源汽车产销符合预期

据中汽协发布的统计数据，2018 年我国新能源汽车完成产量 127.0 万辆、

销量 125.6 万辆，符合我们此前预期。其中，纯电动乘用车完成产量 79.2 万辆，

同比增长 65.5%，占比 62.4%。我们维持此前预测，预计 2019、2020 年新能

源汽车产量分别为 167 万辆、225 万辆，对应动力电池需求分别超过 70GWh、

95GWh，电池商下游市场更加国际化。同时预计，新能源汽车 2019 年版补贴

新政或于春节前后推出，锂电系汽车补贴退坡幅度或较为显著，建议关注国轩

高科、宁德时代等标的的长期竞争优势，并留意补贴退坡预期对板块二级市场

走势可能造成的冲击。

 江苏核准 6.7GW 海上风电项目

据江苏省发改委于 2019 年 1 月 16 日公开的项目核准批复文件，江苏 24

个海上风电项目集中于 2018 年 12 月 29 日获得核准，共计 6.7GW，项目分别

位于如东（3GW）、射阳（1.4GW）、大丰（1.2GW）、启东（0.8GW）、滨海（0.3GW）。

我们预计，这些项目将于 2020 年底前陆续开工，如建设顺利，将有助保持江

苏在我国海上风电领域的领先地位。据中国可再生能源学会风能专业委员会秦

海岩秘书长近期公开演讲的内容，2018 年底我国海上风电累计并网容量达到

3.63GW。根据在建项目与核准项目动态，我们更新对未来的展望：如建设顺

利，预计我国 2019 年、2020 年将新增海上风电并网容量 3.08GW、4.13GW，

建议关注上海电气、东方电缆、金风科技、福能股份、金智科技、粤水电等。

 2019 年生态环保工作重视蓝天碧水净土保卫战

据生态环境部官网发布，全国生态环境保护工作会议于 2019 年 1 月 18-19

日在北京召开，总结 2018 年工作进展，分析当前面临形势，并对 2019 年工作

进行了部署。2018 年所有约束性指标年度目标任务圆满完成，主要完成了污

染防治攻坚战开局部署和落实、碧水和蓝天保卫战的阶段性胜利等重要事项。

对于 2019 年，会议要求继续推进碧水、蓝天保卫战，并新增要求扎实推进净

土保卫战，启动第二轮中央生态环境保护督查。

我们认为，环保行业在相关政策的推进和落实下将继续延续市场繁荣景

象，推荐重点关注以下方向及个股：1）碧水保卫战：国祯环保；2）蓝天保卫

战：龙净环保；3）净土保卫战：高能环境、旺能环境；4）配套监测检测：聚

光科技、华测检测和先河环保。

风险提示

新能源汽车与新能源发电的补贴力度，将逐年退坡；一些环保项目建设进

展与环保企业资金层面的实际改善，或慢于、弱于预期；上市公司经营业绩或

不达预期。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股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1、买入  ：相对于沪深 300 指数表现 ＋20％以上；

2、增持  ：相对于沪深 300 指数表现 ＋10％～＋20％；

3、中性  ：相对于沪深 300 指数表现－10％～＋10％；

4、减持  ：相对于沪深 300 指数表现－10％以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1、看好  ：行业指数相对于沪深 300 指数表现＋10%以上；

2、中性  ：行业指数相对于沪深 300 指数表现－10%～＋10%；

3、看淡  ：行业指数相对于沪深 300 指数表现－10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的

相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。

投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。
法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：

Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以

下统称“本公司” ）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何

变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何

人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定

需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报

告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公

司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报

告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告

的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权

利。 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