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
市场表现：

2025年 5月 7日，沪深 300上涨 0.61%，机械板块上涨 0.81%，在

所有一级行业中排名 10。细分行业看，油气装备涨幅最大，上涨

3.11%；半导体设备跌幅最大，下跌 0.78%。个股方面，日涨幅榜

前 3位分别为大叶股份(+20.01%)、金明精机(+20.00%)、华伍股

份(+19.94%)；跌幅榜前 3位为潍柴重机（-4.80%）、宝塔实业(-

4.71%)、中坚科技（-4.21%)。

公司公告：

【北方股份】公司持股 5%以上股东特沃（上海）企业管理咨询有

限公司在减持前持有公司股份的 17.26%，通过集中竞价交易的方

式减持公司股份的 1.00%。

【博杰股份】截至 2025年 4月 30日，公司通过回购股份专用证

券账户以集中竞价方式累计回购公司总股本的 0.08%。

【柳 工】截至 2025年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账

户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 1.78%。

【精智达】截至 2025年 4月 30日，公司通过以集中竞价交易方

式累计回购公司总股本的 0.29%。

【ST逸飞】截至 2025年 4月 30 日，公司通过上海证券交易所交

易系统以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 1.95%。

【徐工机械】截至 2025年 5月 7 日，公司通过股份回购专用证券

账户以集中竞价方式累计回购公司总股本的 2.07%。

【凌云光】截至 2025年 5月 7日，公司通过上海证券交易所交易

系统以集中竞价方式累计回购公司总股本的 0.0038%。

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
【广日股份】截至 2025年 4月 30日，公司通过上海证券交易所

交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 1.8458%。

【开勒股份】截至 2025年 4月 30日，公司通过回购股份专用账

户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.5710%。

【美畅股份】截至 2025年 4月 30日，公司通过股份回购专用证

券账户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.0795%。

【夏厦精密】董事会近日收到公司财务总监杨华东先生的书面辞

职报告，杨华东先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞

职后不在公司及子公司担任任何职务。

【建设机械】董事会于 2025年 5 月 6日收到公司董事胡立群先生

的书面辞职报告，因工作原因，胡立群先生申请辞去公司董事职

务。

【矽电股份】公司于近日收到公司副总经理李凯军先生提交的书

面辞职报告，李凯军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职

务。辞职后，李凯军先生将担任公司 IT信息顾问职务。

【中国电研】董事会于 2025年 5 月 7日收到陈立新先生的书面辞

职报告。陈立新先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞

去总经理职务后，陈立新先生仍担任公司董事及董事会战略委员

会委员。

【金鹰股份】董事会于近日收到独立董事林德华先生递交的书面

辞职报告。林德华先生因任公司独立董事将满六年，申请辞去公

司第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计

委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

行业新闻：

【工程机械】博雷顿在港交所挂牌上市

5月 7日，博雷顿(01333.HK)在港交所挂牌上市，港交所迎来“电

动版卡特彼勒”。公司本次上市发行 1300万股 H股，每股定价 18

港元，欣旺达、长风基金为基石投资者。碳中和浪潮下，工程机

械行业正面临着前所未有的转型与升级。新能源工程机械行业也

成为有待开发的千亿级蓝海市场，以新能源推动新质发展力的竞

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
速发展已拉开帷幕。随着博雷顿通过港交所聆讯，这家致力于工

程机械电动化、机器人化，推动绿色智慧生产方式普及的企业有

望成为港股市场的“电动版卡特彼勒”。成立于 2016年的博雷

顿，是国内最早从事纯电动工程机械（装载机、矿卡等）研发、

生产和应用的高新技术企业。2016年在某种意义上，是中国新能

源汽车启航的一年，也是互联网造车最受关注的一年，与互联网

造车不同，博雷顿切入的赛道是新能源工程机械。这家高速成长

的国家级专精特新小巨人企业，在工程机械产业电动化、智能化

转型浪潮中，闯出一条新能源机械发展之路，全面布局新能源产

品研发及产业化，打造无人智矿、非道路机械无人化施工等示范

场景。博雷顿的电动宽体自卸车近几年出货量一直保持增长态

势，由 2022年的 59台增至 2024 年的 307台，电动装载机的出货

量由 326 台增至 450台，复合年增长率分别为 128.1%及 17.5%。

自 2022 年至 2024年连续三年，公司在电池容量超过 650千瓦时

的电动宽体自卸车出货量方面排名第一。博雷顿成为了该两类新

能源工程机械前五大制造商中唯一的纯新能源工程机械制造商。

招股书显示，博雷顿 2022年、2023年及 2024年，公司的总收入

分别为 3.6亿元(单位人民币，下同)、4.64亿元及 6.35 亿元。

2024年，博雷顿电动装载机突破了 1.5万小时，且容量保持率超

过 86%；纯电动矿卡稳定运营 3年后里程突破 15万公里，诠释了

博雷顿从创立之初即开始坚持的品质理念。与卡特彼勒一样，作

为一家深耕电动装载机及宽体自卸车制造领域的企业，博雷顿的

新能源机械车业务链条同样贯穿了设计、开发、制造以及销售全

过程，并且公司还能够独立设计及开发电动牵引车的动力系统成

套件，已发展成为新能源工程机械及重卡领域的领先企业。

【机器人】我国科学家成功研制脑机接口柔性微电极植入机器人

央视新闻近日报道称，中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智

能实验室（简称“脑与类脑实验室”）脑机接口与融合智能团队

自主研发的柔性微电极植入机器人产品 ——CyberSense。据介

绍，CyberSense 是“缝纫机”式柔性电极自动植入机器人，具有

多项自主知识产权，可灵活兼容不同规格的柔性微电极，应用于

啮齿类、非人灵长类等动物的大脑皮层植入。这款设备可以在其

智能感知系统的引导下，以微米级的三维操作精度，将多根厚度

≤10 微米、宽度≤100 微米的微丝状电极植入大脑皮层内，并灵

活地避让脑血管。由于植入过程是利用一根硬质针不断上下穿

梭、操作柔软的微丝，类似于缝纫机的工作过程，所以国内外学

https://www.lmjx.net/zhuangzaiji/
https://www.lmjx.net/kczixieche/
https://www.lmjx.net/zhuangzaiji/
https://www.lmjx.net/kczixieche/
https://www.lmjx.net/zhuangzaiji/
https://www.lmjx.net/kczixieche/
https://www.lmjx.net/qianyinche/
http://www.robot-china.com/
http://www.robot-china.com/app/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
者称其为“缝纫机”式植入。植入后的柔性微电极可以将大脑的

神经电信号传导到微型芯片，由微型芯片对收集到的神经信号进

行处理和通信，从中解析出大脑在执行的信息处理，并控制外部

设备，也可以通过微电流刺激电极触点附近的神经细胞，对脑活

动进行调控。目前，CyberSense 已成功支持了中国科学院半导体

研究所和微灵脑机等研制的多种规格的柔性微电极植入，服务于

脑机接口和神经电生理研究。官方介绍称，目前 CyberSense 已

通过深圳市“脑解析与脑模拟”重大科技基础设施（简称“脑设

施”）预验收，助力科学家将“比头发丝更细更软”的柔性微电

极植入实验动物的大脑皮层，为脑机接口与脑科学研究提供关键

支撑。在下一步工作中，脑与类脑实验室脑机接口与融合智能团

队将继续开发柔性电极植入机器人系列产品，促进国内脑机接口

与脑科学的发展。

【机器人】现代汽车将在美国新工厂部署波士顿动力 Atlas 人形

机器人

5 月 6 日消息，现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署

波士顿动力 Atlas 人形机器人参与生产，作为其在美国 210 亿

美元投资计划的重要组成部分。这家韩国汽车制造商计划通过机

器人技术实现年产 30 万辆电动和混合动力汽车的目标。现代汽

车在机器人应用领域早有布局 —— 除了传统生产线上的固定式

机械臂，其工厂中已投入使用波士顿动力四足 Spot 机器人执行

巡检任务。但此次引入能像人类一样活动、可适应复杂环境的

Atlas 机器人，标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突

破。自 2021 年从软银集团手中收购波士顿动力以来，现代与这

家机器人公司的合作越发紧密，目前已向该公司订购了数万台机

器人。位于佐治亚州的制造基地是现代美国投资计划的核心，其

中约 60 亿美元将专门用于自动化升级、技术创新和移动出行服

务。公司计划将在美国的年产能从当前的 70 万辆提升至 120 万

辆。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

http://www.robot-china.com/
http://www.robot-china.com/app/
http://www.robot-china.com/company/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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。 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