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[Table_Summary]
报告摘要

市场表现：

2025年 6月 4日，沪深 300上涨 0.43%，机械板块上涨 0.61%，在

所有一级行业中排名 19。细分行业看，锂电设备涨幅最大，上涨

3.10%；工程机械跌幅最大，下跌 0.61%。个股方面，日涨幅榜前

3位分别为大宏立(+19.98%)、新劲刚(+13.39%)、沪宁股份

(+12.41%)；跌幅榜前 3位为申科股份（-10.01%）、合锻智能(-

6.04%)、弘讯科技（-5.37%)。

公司公告：

【埃夫特】公司持股 5%以上股东安徽信惟基石产业升级基金合伙

企业（有限合伙）在减持前持有公司股份的 9.9591%，计划通过集

中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司总股本的 1.50%。

【联测科技】公司持股 5%以上股东郁旋旋先生在减持前持有公司

股份的 6.16%，拟通过集中竞价方式减持减持公司总股本的

0.84%。

【山东威达】2025年 6月 4日，公司首次通过股份回购专用证券

账户以集中竞价方式回购公司总股本的 0.03%。

【物产金轮】截至 2025年 5月 31日，公司通过回购专用证券账

户以集中竞价方式累计回购公司总股本的 0.35%。

【博杰股份】截至 2025年 5月 30日，公司通过回购股份专用证

券账户以集中竞价方式回购公司总股本的 0.15%。

【伟创电气】截至 2025年 5月 31日，通过上海证券交易所交易

系统以集中竞价交易方式已累计回购公司总股本的 0.4018%。

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
【华兴源创】截至 2025年 5月 30日，公司通过上海证券交易所

交易系统以集中竞价交易方式回购公司总股本的 0.2279%。

【亿利达】截至 2025年 5月 31日，公司通过股票回购专用证券

账户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.1347%。

【巨星科技】董事会于近日收到董事徐筝女士提交的书面辞职报

告，因公司内部工作调整，徐筝女士申请辞去公司董事职务，同时

辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后

徐筝女士将继续担任公司其他职务。

【山东墨龙】董事会于近日收到董事张志永先生、马清文先生的辞

职报告，张志永先生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去

公司董事职务。

【优利德】董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职

报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事

职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提

名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司职务。

行业新闻：

【机器人】越疆机器人与药师帮达成全面战略合作

6月 3日，越疆机器人与药师帮达成全面战略合作，双方将在医药

具身智能机器人方面开展重点合作，加速具身智能机器人在智慧医

药零售新场景落地。据了解，双方基于行业内的领先优势与生态协

同，决定建立全面战略合作伙伴关系，将以医药具身智能机器人、

AI 大模型及药品物联网技术等，共同探索智慧解决方案在医药研

发、仓储、配送、零售、用药服务等全链场景的应用，推动医药产

业与机器人技术的深度融合。双方将在医药具身智能机器人方面开

展重点合作。药师帮主要负责研究论证应用场景和需求匹配度，提

供机器人作业环境对接，并全面负责后续的机器人产品推广、销售

等事宜；越疆科技负责技术研发、机器人软硬体实现、产品生产技

术培训与售后维护等事宜。在战略合作第一阶段，双方将率先于药

店、药仓具身智能机器人领域展开合作。目前，双方已确定首个落

地部署项目计划，已完成可行性论证、技术路线研判、技术方案交

http://www.robot-china.com/
http://www.robot-china.com/news/201405/30/10787.html
http://www.robot-china.com/app/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
换、合适部署环境选定等工作，并已开始搭建测试平台。

【半导体设备】博通推出全球首款 102.4 Tbps 超级芯片 Tomahawk

6

博通公司近日宣布，其最新推出的超级芯片 Tomahawk 6 已开始量

产，并迅速进入市场。这款数据中心交换机芯片以其 102.4 Tbps

的交换容量，成为全球首款达到此带宽的产品，标志着博通在 AI

基础设施领域的又一重大突破。Tomahawk 6 的设计旨在满足未来

可扩展的 AI 网络需求，支持 100G 和 200G SerDes 以及共封装光

学模块（CPO），为用户提供更高的灵活性和能效。博通的 Tomahawk

6芯片不仅在性能上超越了前代产品，其单芯片支持高达 1,024个

100G SerDes，能够有效提升 GPU的利用率，帮助客户构建全球最

大规模的 GPU集群。尽管博通未透露具体的客户信息，但已有超过

10 万张 GPU 的部署案例，显示出其市场潜力的巨大。彭博智能的

首席半导体分析师 Kunjan Sobhani 指出，随着 AI 集群的规模从

数十个加速器扩展到数千个，网络成为了关键瓶颈。Tomahawk 6 的

推出，打破了 100Tbps的障碍，为超大规模企业提供了一个开放、

基于标准的网络架构，帮助客户摆脱专有技术的束缚，顺利迈向下

一波 AI 基础设施的浪潮。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。 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