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[Table_Summary]
报告摘要

市场表现：

2025年 6月 5日，沪深 300上涨 0.23%，机械板块上涨 0.67%，在

所有一级行业中排名 7。细分行业看，工业机器人及工控系统涨幅

最大，上涨 1.83%；纺织服装机械跌幅最大，下跌 1.09%。个股方

面，日涨幅榜前 3位分别为工大科雅(+19.99%)、超捷股份

(+15.94%)、唯科科技(+14.14%)；跌幅榜前 3位为中邮科技（-

12.76%）、锡装股份(-10.00%)、开勒股份（-9.95%)。

公司公告：

【光格科技】公司持股 5%以上股东苏州方广二期创业投资合伙企

业（有限合伙）在减持前持有公司股份的 5.76%，于 2025 年 5月

8日至 2025年 5月 16日通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减

持公司总股本的 0.76%。

【物产金轮】公司持股 5%以上股东南通金轮控股有限公司在减持

前持有公司股份的 11.4033%，以集中竞价、大宗交易方式合计减

持公司总股本的 0.4884%。

【爱科科技】公司持股 5%以上股东杭州瑞步投资管理合伙企业

（有限合伙）及其行为一致人在减持前持有公司股份的 8.66%，计

划通过集中竞价交易方式减持公司总股本的 1.00%。

【燕麦科技】公司持股 5%以上股东刘燕女士在减持前持有公司股

份的 45.69%，计划通过大宗交易的方式减持减持公司总股本的

2.00%。

【华昌达】截至 2025年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券

账户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.2068%。

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
【美畅股份】截至 2025年 5月 31日，公司通过股份回购专用证

券账户以集中竞价交易方式累计回购公司总股本的 0.0919%。

【*ST 新元】董事会于近日收到非独立董事钱林义先生的辞职报

告，钱林义先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事及审

计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。

行业新闻：

【机器人】开普勒机器人再获新融资

近日，上海开普勒机器人有限公司顺利完成 Pre A+轮融资，尽管

此次融资金额尚未披露，但这一事件已然在行业内引发了广泛关

注。值得一提的是，本轮融资距离其上一轮融资官宣仅过去一个月

时间。4月 23日，开普勒刚完成 Pre - A轮融资，投资方阵容强

大，涵盖张科垚坤基金，以及伟创电气、柯力传感等知名企业。如

此密集且备受资本青睐的融资节奏，让开普勒这家机器人企业站在

了行业聚光灯下。开普勒作为一家专注于机器人领域的企业，其主

营业务聚焦于前沿机器人技术的研发与应用。在当下智能化浪潮席

卷全球的时代，机器人产业已成为推动各行业变革的关键力量。开

普勒凭借自身在机器人核心技术，如人工智能算法、精密机械设计、

传感器融合等方面的深厚积累，致力于开发出高性能、智能化的机

器人产品，以满足工业制造、物流仓储、服务行业等多个领域的多

样化需求。开普勒能够在短时间内连续获得两轮融资，反映出资本

对机器人行业的持续看好。随着人口老龄化加剧、劳动力成本上升

以及各行业对智能化升级的需求日益迫切，机器人市场呈现出爆发

式增长的态势。据市场研究机构预测，未来几年全球机器人市场规

模将持续扩大，涵盖了工业机器人、服务机器人、特种机器人等多

个细分领域。开普勒作为机器人领域的新兴力量，凭借其核心技术

优势与明确的市场定位，有望在这一巨大的市场机遇中脱颖而出。

【机器人】人形机器人“培训班”正式投用

6月 4日，湖北人形机器人创新中心正式揭牌。中心位于湖北人形

机器人产业园，由东湖高新区投资建设，包括动作训练场、数据采

集场、应用实践场和人才培养基地，打造创新、联合、开放、共享

的人形机器人公共服务平台。中心工作人员介绍，全球人形机器人

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
正处于技术创新和产业发展关键期。让人形机器人真正走进千家万

户，参与现实生产生活，还需要机械、材料、人工智能等多学科团

队合力。中心坚持“平台牵引、园区集聚、金融支撑、人才助力、

场景落地”的产业发展路径，将带动相关企业共同推动人形机器人

产业突破性发展。在动作训练场和数据采集场，光谷东智公司近百

台人形机器人进驻超市、餐厅、住宅、工厂、实验室等 14 个细分

场景开始训练。例如，在住宅场景，机器人每天需要在数采人员的

遥控操作下，叠 300件短裤、熨烫 500下衣服、擦 500次桌子、为

500件药品装箱。每次采集的数据都需经工作人员审核标注，并在

数据采集场形成真机采集数据，用于进行具身智能模型训练，成为

机器人未来“正式上岗”的“知识储备”。目前，湖北已有 13 家

企业进入人形机器人整机供应链，27 家企业具备产品供应能力，

其中光谷企业占比超 7成，包括灏存科技、华威科、元生创新等企

业。东湖高新区已形成完整人形机器人产业链生态，尤其是在电子

皮肤、惯性传感器、大小脑模型等多个关键环节具有突出优势。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。 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