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[Table_Summary]
报告摘要

市场表现：

2025年 6月 9日，沪深 300上涨 0.29%，机械板块上涨 0.90%，在

所有一级行业中排名 14。细分行业看，锂电设备涨幅最大，上涨

5.71%；工程机械跌幅最大，下跌 0.37%。个股方面，日涨幅榜前

3位分别为哈焊华通(+19.99%)、中洲特材(+12.78%)、信宇人

(+12.40%)；跌幅榜前 3位为金杨股份（-4.23%）、华东重机(-

4.13%)、长龄液压（-3.40%)。

公司公告：

【朗鸿科技】公司持股 5%以上股东刘伟先生在减持前持有公司股

份的 17.9939%，于 2025年 6月 3日至 2025年 6月 6日期间通过

集中竞价累计增持公司总股本的 1.0705%。

【美心翼申】公司持股 5%以上股东中信证券投资有限公司在减持

前持有公司股份的 5.6432%，计划以集中竞价、大宗交易方式合计

减持公司总股本的 1.00%。

【华曙高科】公司持股 5%以上股东国投（上海）科技成果转化创

业投资基金企业（有限合伙）在减持前持有公司股份的 7.00%，计

划以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司总股本的 2.20%。

行业新闻：

【机器人】2025智源大会共论 AI 与具身智能发展

2025智源大会 6月 6日至 7日在北京中关村召开，来自国内外业

内人士围绕 AI、具身智能等发展现状及未来方向展开探讨。本次

大会邀请到了 4位图灵奖得主、30余位 AI企业创始人&CEO、100

余位全球青年科学家、200余位人工智能顶尖学者和产业专家，设

置 20个论坛共计 180余场报告，覆盖多模态、深度推理、下一代

AI路径、Agent智能体、具身智能、AI4S、AI产业、AI安全、AI

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
开源等关键议题，除了专题论坛外还设置了 Tech Tutorial 特色

活动，并首次和联合 Pytorch举办 Pytorch Day China。此外，大

会现场搭建了智源 AI科研成果互动体验展台，集中呈现了具身智

能、脑科学、数字心脏等前沿科研成果的应用场景，吸引大量参

会者驻足体验、深度互动，现场气氛热烈。与会嘉宾普遍认为，

开源是 AI发展的核心，数据集共享是关键基础，全球合作至关重

要，应当鼓励开发者从提交代码等小事参与开源，共同推动 AI创

新。

【机器人】美团无人机配送海外扩张提速，迪拜成第一站

报道称美团正加速其海外扩张计划，计划在迪拜扩展无人机配送

服务。美团自 2016 年起便开始研发自动配送技术，积累了丰富

经验，截至 2024 年底，美团在中国已开通 53 条无人机配送路

线，完成近 50 万次配送任务。这些路线主要集中在深圳这一繁

忙的科技中心，同时在北京等地也有少量布局，其中包括一条通

往长城的配送路线，为游客提供便利。美团如今将目光投向海

外，迪拜成为其无人机配送技术的首个国际试验地。IT之家曾于

2024 年 12 月报道，美团无人机获得迪拜首张无人机配送商业运

营资质证书。在接受采访时，美团副总裁无人机业务部负责人毛

一年表示，今年下半年将在迪拜新增 2 至 3 条路线，选址于迪

拜码头滨水区，未来还可能进一步扩展。与此同时，美团计划在

今年晚些时候于上海新增 4 至 5 条无人机配送路线，其中 1 至

2 条将跨越黄浦江。毛一年预测，未来全球 10% 至 15% 的即时

配送订单将通过空中运输完成，尤其是在高优先级的紧急物资或

医疗用品配送中，无人机配送将发挥更大作用。

风险提示：

宏观经济波动，外部需求波动。

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
投资评级说明
1、行业评级

看好：预计未来 6个月内，行业整体回报高于沪深 300指数 5%以上；

中性：预计未来 6个月内，行业整体回报介于沪深 300指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6个月内，行业整体回报低于沪深 300指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6个月内，个股相对沪深 300指数涨幅低于-15%以下。 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