证券代码：600788      证券简称： S T达尔曼         编号：2004－037

        西安达尔曼实业股份有限公司关于股票实施退市风险的警示公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司未能如期披露公允的 2004年半年报，并导致第 3季度报告也未披露，

根据《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》第

六条等的规定，本公司股票将于 2004年 11月 1日停牌一天，从 11月 2日起实施复牌

交易并实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“＊ S T达曼”,股

票代码仍为“600788”,股票日涨跌幅限制为 5%。

    《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》第

六条规定，自实行退市风险警示后两个月内公司披露了定期报告，且不存在此《

通知》第二条所述其他情形的，上海证券交易所自公司披露定期报告两个工作日

内做出撤销退市风险警示的决定。

    自实行退市风险警示后两个月内公司仍未披露定期报告的，上海证券交易所

自期满后的次一交易日起对公司股票及其衍生品种停牌，并在停牌后十个工作日

内做出暂停上市的决定。

    在暂停上市后两个月内公司披露定期报告的，且不存在《上市规则》第十章

规定的股票应予暂停上市和终止上市情形的，上海证券交易所自公司披露定期报

告后十个工作日内做出股票恢复上市的决定。

    在暂停上市后两个月内公司未披露定期报告的，在期满后十个工作日内本所

对其股票作出终止上市的决定。

    公司已在 2004年 9月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》披露了在现有

情况基础上以自查的形式所知悉的反映公司资产负债情况的主要财务指标。现在

再次予以公布，但由于受掌握的财务资料所限，公司董事会、监事会及经营层不

能保证其公允性。

    主要会计数据及财务指标

    单位:元币种:人民币

    项目 2004年 6月 30日 2003年 12月 31日

    流动资产 799,757,142.541,421,239,190.40

    流动负债 1,670,579,023.921,082,585,860.49

    总资产 1,311,327,482.742,250,852,587.59

    股东权益（不含少数股东权益）-346,648,439.241,168,246,757.73

    每股净资产-1.214.08

    项目 2004年（1－6月）2003年（1－6月）

    主营业务收入 7,797,642.00129,029,143.49

    主营业务成本 2,280,014.1086,252,884.53

    净利润-1,444,433,095.0716,089,021.39

    每股收益-5.040.056

    经营活动产生的现金流量净额-788,350,500.19144,949,741.79

    在实行退市风险警示的两个月内，公司预计仍无法披露公允的 2004年半年报

。

    在此公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

                                       西安达尔曼实业股份有限公司

                                         二○○四年十月二十九日