证券代码：600788          证券简称：ST达尔曼        编号：2004-031

                  西安达尔曼实业股份有限公司风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司未能如期披露公允的 2004年半年报,根据上海证券交易所《上市规则

》及《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的

规定,本公司股票已从 2004年 9月 1日起实施停牌。目前公司董事长长期不主持董

事会工作,因众多法律诉讼公司资产已被法院查封,银行帐户被冻结,生产经营已

经停滞,不再具备持续经营能力,编制会计报表的持续经营假设不再合理,直接导

致公司公允的 2004年半年报无法编制完成。本公司可能在 2004年 10月 31日前仍无

法披露公允的 2004年半年报。届时上海证券交易所将按《关于对存在股票终止上

市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》第六条之规定对公司进行处理,

本公司股票的交易将被实行退市风险警示。

    《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》第

六条规定上市公司出现在法定期限内未依法披露年度报告或者半年度报告情形的

,自法定披露期限结束之日起,上海证券交易所对其股票及其衍生品种停牌两个月

。在停牌期间上市公司应当至少发布三次风险提示公告。自法定披露期限结束之

日起两个月内,公司仍未能披露定期报告的,上海证券交易所自到期次日起对其股

票复牌并实行退市风险警示。

    自实行退市风险警示后两个月内公司披露了定期报告,且不存在此《通知》

第二条所述其他情形的,上海证券交易所自公司披露定期报告两个工作日内做出

撤销退市风险警示的决定。

    自实行退市风险警示后两个月内公司仍未披露定期报告的,上海证券交易所

自期满后的次一交易日起对公司股票及其衍生品种停牌,并在停牌后十个工作日

内做出暂停上市的决定。

    在暂停上市后两个月内公司披露定期报告的,且不存在《上市规则》第十章

规定的股票应予暂停上市和终止上市情形的,上海证券交易所自公司披露定期报

告后十个工作日内做出股票恢复上市的决定。

    在暂停上市后两个月内公司未披露定期报告的,在期满后十个工作日内本所

对其股票作出终止上市的决定。

    公司董事会、监事会提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                 西安达尔曼实业股份有限公司董事会

                                     二○○四年九月二十五日