证券代码：000769    证券简称：*ST大菲    公告编号：2005-0004

                     沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

                    关于股票存在暂停上市风险的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本公司特就股票存在暂停上市

风险提示性公告如下：

    一、本公司 2002 年、2003年已连续两年亏损，经测算 2004年度预计将继续亏损，按

深圳证券交易所《股票上市规则》，公司股票将自 2004年年度报告披露之日起停牌，公

司预约年报披露日期为 2005 年 4 月 25 日，深圳证券交易所将在 10 个交易日内做出暂停公

司

股票上市的决定。

    二、如果公司 2005年半年报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者

注意投资风险。

    特此公告。

                                         沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

                                                            董  事  会

                                                           2005年 4月 7日