华安基金管理有限公司关于旗下基金投资云南城投（600239）非公开发

行股票的公告

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要

求，我公司发布公告如下：

  由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投

资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金以及华安创新证券

投资基金参加了云南城投（600239）的非公开定向增发，截至 2009年 4月 14 日收盘，以上

各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

  基金

  名称认购数量

  （万股）总成本

  （万元）总成本占基金资

  产净值的比例账面价值

  （万元）账面价值占基金资产净值的比例锁定期

  安顺证券

  投资基金 70010,6262.43%10,6682.44%自发行结束之日起十二个月

  安信证券投资基金 3004,5541.71%4,5721.71%自发行结束之日起十二个月

  华安中小盘成长股票型证券投资基金 5007,5900.71%7,6200.71%自发行结束之日起十二

个月

  华安策略优选股票型证券投资基金 5007,5900.62%7,6200.62%自发行结束之日起十二个

月

  华安宝利配置证券投资基金 4006,0721.64%6,0961.65%自发行结束之日起十二个月

  华安创新证券投资基金 5007,5900.89%7,6200.90%自发行结束之日起十二个月

  投资者可登陆我公司网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话 40088-50099咨询

相关信息。

  特此公告。

华安基金管理有限公司

2009年 4月 16日