关于将鹏都农牧股份有限公司股票调出融资融券标的证券名单的公告关于将鹏都农牧股份有限公司股票调出融资融券标的证券名单的公告

时间：2024-07-02
字体： 大 中 小

鹏都农牧股份有限公司公告，其股票（证券代码：002505）收盘价连续二十个交易日低于1元，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》第9.2.1条规定，公司股票将被本所终止上市交易。根据《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修

订）》第3.11条规定，本所于2024年7月3日起将该股票调出融资融券标的证券名单。

特此公告

深圳证券交易所

2024年7月2日

	关于将鹏都农牧股份有限公司股票调出融资融券标的证券名单的公告