证券简称: *ST 花雕 证券代码: 600659 编号: 临 2005—033

福建闽越花雕股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

公司股票于 2005 年 11 月 1 日、2 日、3 日连续三个交易日达到 跃幅限制,公司现就存在的风险事项公告如下:

- 1、公司股票已于 2005 年 11 月 1 日起恢复交易,如果公司不能在股票恢复交易两个月内披露经审计的 2005 年半年度报告,根据《股票上市规则》的规定,公司股票将被暂停上市。
- 2、公司目前正处于被福建证监局立案调查当中,如果调查结果公司 2004 年度业绩为亏损,公司股票将被暂停上市,如果 2005 年上半年公司业绩为亏损,公司股票将被终止上市。

公司目前没有其他应披露而未披露的信息,《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建闽越花雕股份有限公司 二 00 五年十一月三日