公司简称：*ST哈慈        股票代码：600752        编号：2005-036号

哈慈股份有限公司

关于股票终止上市的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

终止上市股票种类：A股

股票简称： *ST哈慈

股票代码： 600752

终止上市日期：2005年 9月 22日

公司于 2005年 9月 20日收到上海证券交易所《关于决定哈慈股份有限公司

股票终止上市的通知》（以下称《通知》），因为公司 2002年、2003年和 2004年

连续三年亏损，公司股票自 2005年 5月 20日起暂停上市，公司于 2005年 8月

31日披露了 2005年半年度报告，但未在其后五个交易日内向上海证券交易所提

出公司股票恢复上市申请，根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市

实施办法（修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和上海证券交易

所上市委员会的审核意见，《通知》决定公司股票自 2005年 9月 22日起终止上

市。

本公司已与申银万国证券股份有限公司及天同证券有限责任公司签订了《推

荐恢复上市，委托代办股份转让协议书》。根据有关规定，本股票将于上交所做

出终止上市决定之日起 45 个工作日内进入代办股份转让系统交易，相关问题的

通知将在终止上市日后 5个工作日内在《中国证券报》上刊登，敬请投资者关注。

本公司经过努力，但由于会计师事务所变更审计意见及保荐机构未能及时出

具恢复上市推荐书致使公司未能在规定期限内向上海证券交易所提交恢复上市

所需的全部资料，导致公司未能实现恢复上市的目标，特向广大投资者致歉。终

止上市后，公司将继续按着上市公司的标准要求自己，力争早日重新回到上市公

司行列。

投资者联系电话 ：0451——82917179。

  特此公告。

                                    哈慈股份有限公司

二○○五年九月二十二日