证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2007-069 号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于控股股东股份减持的公告

2007 年 11 月 28 日，深圳证券交易所就本公司控股股东减持本公司股份，

以及本公司控股股东、拟重组方相关人员在本公司股票停牌前六个月存在买卖本

公司股票的情况，向本公司发出《关于对重庆东源产业发展股份有限公司的监管

关注函（公司部关注函[2007]第 393 号）》。

本公司控股股东（一致行动人）四川宏信置业发展有限公司、四川奇峰实业

（集团）有限公司在回复该关注函的有关问题时做出说明：截止 2007 年 11 月 2

日，宏信置业、奇峰集团减持的本公司股份合计数为 3472092 股，占本公司总股

本的 1.39%，其中宏信置业减持 1421046 股，奇峰集团减持 2051046 股。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二○○七年十一月三十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。