证券代码：601991    证券简称：大唐发电      公告编号：2007-012

大唐国际发电股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

一、股票交易异常波的情况

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）股票于 2007 年 4 月 2 日、4 月 3

日、4 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据上海证券

交易所《股票上市规则》的规定，属于股票交易出现异常波动的情况。

二、重要说明

1、本公司经向控股股东中国大唐集团公司咨询及本公司自查，本公司没有

应披露而未披露的信息；

2、本公司在内地指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，本

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大

投资者注意投资风险。
大唐国际发电股份有限公司

2007 年 4 月 4 日