证券代码：002122        证券简称：天马股份           公告编号：2010-002

浙江天马轴承股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次解除限售的非公开发行限售股份为5,000万股，实际上市流通数量为

5,000万股。

2、本次解除限售的非公开发行限售股份可上市流通日为2010年2月22日（原上

市流通日为2010年2月19日，由于2010年2月19日为春节节假日休市，2月20日（星期

六）、2月21日（星期日）为周末休市，因此上市流通日顺延到2010年2月22日。

一、公司非公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]1404号）核准，公司于2009年2

月向嘉实基金管理有限公司等6家发行对象非公开发行2,500万股人民币普通股（A

股），发行价格47元/股。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本

次非公开发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

自发行结束之日至当前，公司于2009年4月2日实施完成2008年度利润分配方案，

即以资本公积金转增股本的方式每10股转增10股，同时每10股派发现金红利1元。实

施完成该利润分配方案后，公司本次非公开发行限售股份数相应调整为5,000万股。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本次非公开发行的股份

自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的限售股份持有人均已

履行承诺。

三、本次非公开发行限售股份上市流通安排

1、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2010 年 2 月 22 日。

2、本次非公开发行限售股份解除限售的数量为 5,000 万股，上市流通数量为

5,000 万股，占公司股本总额的 8.42%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号 限售股份持有人名称
所持限售股份总数

（股）

本次解除限售及可

上市流通数量

（股）

1 上海凯石投资管理有限公司 8,000,000 8,000,000

2 汇丰晋信基金管理有限公司 5,000,000 5,000,000

3 广发基金管理有限公司 8,600,000 8,600,000

4 嘉实基金管理有限公司 13,200,000 13,200,000

5 中银基金管理有限公司 5,200,000 5,200,000

6 易方达基金管理有限公司 10,000,000 10,000,000

 合计 50,000,000 50,000,000

四、本次非公开发行限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前 本次变动（股） 本次限售股份上市流通后

数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例

一、有限售条件股份 458,000,000 77.10% 50,000,000 408,000,000 68.69%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 458,000,000 77.10% 50,000,000 408,000,000 68.69%

其中：境内非国有法

人持股
273,200,000 45.99% 8,000,000 265,200,000 44.65%

境内自然人持股 142,800,000 24.04% 142,800,000 24.04%

其他 42,000,000 7.07% 42,000,000 0 0.00

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份 136,000,000 22.90% 186,000,000 31.31%

1、人民币普通股 136,000,000 22.90% 186,000,000 31.31%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 594,000,000 100.00% 50,000,000 594,000,000 100%

五、备查文件

限售股份上市流通申请表。

特此公告。

                                             浙江天马轴承股份有限公司

                                                二〇一〇年二月十一日