证券代码：002261      证券简称：拓维信息       公告编号： 2010-008号

拓维信息系统股份有限公司

解除限售流通股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三大股东湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）

2009年7月23日持有本公司股份为24,012,184股，占本公司股份总额111,812,166

股的21.48%。

2010年3月24日，本公司接到电广传媒的通知，自2009年7月23日到2010年3

月24日期间，电广传媒通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持本公司股份

5,871,400股，占本公司总股本111,812,166股的5.25%。

本次减持后，截至2010年3月24日收市后，电广传媒仍持有本公司股份

18,140,784股，占本公司总股本的16.22%。

公司简式权益变动报告书于3月25日披露。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 24 日