证券代码：002018           证券简称：华星化工           公告编号：2010-037

安徽华星化工股份有限公司

关于股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份减持情况

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华星化工”）于 2010 年 11 月

11 日收到公司股东庆祖森先生的通知，自 2009 年 7 月 16 日至 2010 年 11 月 10 日期

间累计减持华星化工股份 4,777,690 股，庆祖森先生所占本公司股权比例由 14.47%

下降至现在的 12.79%，共下降 1.68%。

庆祖森先生通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份具体情况如下：

1、2009年7月16日至2009年9月17日，庆祖森先生通过深圳证券交易所股票二级

市场减持华星化工股份677,690股，占公司当时总股本（24,488.1万股）的0.28%，减

持均价11.50元/股；减持后庆祖森先生尚持有公司股份34,748,089股，占公司当时总

股本的14.19%。

2、2010年5月28日，公司实施了2009年度资本公积金转增股本方案：以资本公

积金向全体股东每10股转增2股，公司总股本由24,488.1万股变更至目前的29,385.72

万股；庆祖森先生持有公司股份41,697,707股，占公司总股本的14.19%。

3、2010 年 11 月 10 日，庆祖森先生通过深圳证券交易所交易系统减持华星化工

股份 410 万股，占公司总股本的 1.40%；其中通过大宗交易减持股份 400 万股，减持

价格 9.38 元/股，通过二级市场交易减持股份 10 万股，减持均价为 9.46 元/股。

本次减持后，庆祖森先生尚持有公司股份 37,597,707 股，占公司总股本的

12.79%，导致庆祖森先生的持股比例与公司第二大股东谢平先生的持股比例差额少

于 5%；谢平先生为公司董事长，截止目前持有华星化工 25,362,169 股，占公司总股

本的 8.63%。

庆祖森先生与谢平先生系翁婿关系，本次减持后其合并持有公司 21.42%的股份，

仍为公司的实际控制人。

二、拟减持股票情况

因业务发展需要，庆祖森先生在未来12个月内有可能继续减少其在上市公司中

拥有权益的股份。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一○年十一月十二日