证券代码：000693         证券简称：S*ST聚友       公告编号：2012-006

成都聚友网络股份有限公司

关于为恢复上市所采取的措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

由于 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损，本公司股票交易于 2007

年 5 月 23 日被深圳证券交易所暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规

则》的有关规定，现将公司为恢复上市采取的相关措施公告如下：

自股票暂停上市以来，本公司董事会一直在全力推进债务重组和资产重组

工作。2007 年，公司根据债务重组的总体计划，在中国银行业监督委员会等部

门的大力支持下实施了第一步债务重组。

经深圳市鹏城会计师事务所审计，本公司 2007年实现了盈利。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会于 2008年 5 月 9日向

深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请，深圳证券交易所已于 2008 年 5月

16日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上

市申请的相关资料。

为化解退市风险，经公司七届二十一次董事会审议通过，公司在聚友企业

银行业金融机构债权人委员会见证下，于 2010 年 11月 30日与首控聚友集团

有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚

友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》（相关披露信息详见 2010 年

12 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，公司的重组方案已制作完成，并已同股改方案一并报送有关部门进

行沟通。国家环保部于 2011年 11月 15 日以（环函[2011]303号）《关于成

都聚友网络股份有限公司上市环保核查情况的函》，原则同意了本公司通过上

市环保核查。公司将加快与有关部门的沟通工作，根据本次资产重组进展情况

及时履行信息披露义务。

由于公司的资产重组和债务重组方案尚需经公司股东大会和中国证监会批

准，因此公司的资产重组和债务重组尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.17 条的

有关规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易

日内做出是否核准公司恢复上市申请的决定（补充提供材料期间不计入审核期

限内）。

若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公

司股票将被终止上市。有鉴于此，公司股票存在可能终止上市的风险，董事会

提醒广大投资者注意投资风险。

本公司 2011年度指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式：

电话：028-86758751

传真：028-86758331

地址：四川省成都市上升街 72号 8 层

邮编：610015

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董     事     会

二○一二年二月三日