证券代码：200770        证券简称：武锅B退      公告编号：2015－053

武汉锅炉股份有限公司

关于收到深圳证券交易所监管关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别 提 示

本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。

本公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日（含本公告日）为

第二十三个交易日，预计本公司股票将于七个交易日（或者于 2015 年 7 月 10 日）

后被终止上市。

本公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司部关注函【2015】第 267

号《关于对武汉锅炉股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”）。深交所对本公

司 2015 年 6 月 26 日披露的《武汉锅炉股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》

中议案 8《公司 2015 年度日常关联交易预计议案》未获审议通过的事项表示关注，

并要求公司尽快书面函复说明情况。

公司董事会收到深交所的《关注函》后非常重视，并将尽快按照深交所的要求

复函。若有涉及信息披露事项的公司董事会将严格遵守《证券法》、《公司法》等法

规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信

息披露义务。

武汉锅炉股份有限公司董事会

                                             二〇一五年七月一日