公告编号：2016-036

 1 / 2

证券代码：836435        证券简称：知我科技        主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本批次股票解除限售总体情况。

本批次股票解除限售数量总额为 12,465,900 股，占公司总股本的比例是

40.74%，可转让时间为 2016年 12月 30日。

二、本次股票解除限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为控股

股东或实际

控制人

董事、监事、

高级管理人

员任职情况

截至2016年11

月 2日持有股

份数量（股）

持股比例 本次解除限售

登记股份数量

1 苏海峥 是
董事长、总

经理
19,500,000 63.73% 4,875,000

2

嘉兴瑞祺

投资管理

合伙企业

（有限合

伙）

否 否 1,090,920 3.57% 363,640

3

北京鼎鹿

中原科技

有限公司

否 否 3,409,080 11.14% 3,409,080

4

北京静衡

投资管理

有限公司

否 否 1,870,140 6.11% 1,870,140

5 尹少华 否 否 467,520 1.53% 467,520

6 张维 否 否 233,760 0.76% 233,760

7 周凯源 否 否 155,850 0.51% 155,850

8 孙晶晶 否 否 989,610 3.24% 129,870

9 苏西香 否 否 623,370 2.04% 207,790

10 徐以芳 否 否 545,460 1.78% 181,820

11 周京辉 否 否 451,950 1.48% 150,650

12 马超 否 否 389,610 1.27% 129,870

13 李岩 否 否 292,200 0.95% 97,400

14 冯军 否 否 253,260 0.83% 84,420

15 徐静蕾 否 否 132,480 0.43% 44,160

16 张芳琴 否 否 116,880 0.38% 38,960

17 陈雪峰 否 否 77,910 0.25% 25,970

合计 30,600,000 100.00% 12,465,900

三、本批次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 13,065,900 42.70%

有限售条件

的股份

1、高管股份 14,625,000 47.79%

2、个人或基金 2,181,820 7.13%

3、其他法人 - -

4、其他 727,280 2.38%

有限售条件股份合计 17,534,100 57.30%

总股本 30,600,000 100.00%

四、其它情况

(一)在本批次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份。

(二)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

(三)不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形。

(四)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行

为的情况。

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年 12月 27日