申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

发行股份购买资产部分限售股份上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为徐

州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）2015 年发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的独立财

务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2015 年修订）》、《重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，对海伦哲

部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 20 日核发了《关于核准徐州海伦

哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可[2016]110 号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事

宜。公司通过发行股份的方式，购买杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合

伙）、新余信德投资管理中心（有限合伙）、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余

顺平合计持有的深圳连硕自动化科技有限公司（简称“连硕科技”）100%股权。

发行股份情况如下：

序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期

1 杨娅 26,455,474 36 个月

2 深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙） 3,875,328 36 个月

3 新余信德投资管理中心（有限合伙） 2,987,153 36 个月

4 姜敏 1,279,124 36 个月

5 朱玉树 1,199,416 36 个月

6 姚志向 880,584 12 个月

7 任方洁 641,460 12 个月

8 余顺平 637,664 36 个月

合计 37,956,203 --

上述股份已于 2016 年 6 月 27 日在深圳证券交易所上市。

2016年9月19日，公司股东大会审议通过了2016年半年度权益分派方案，以

总股本426,239,104股为基数，向全体股东每10股转增14股。而后由于股权激励行

权导致公司实施股权激励分派时的总股本发生变化，因此具体实施方案为每10

股转增13.818802股。转增后，公司总股本为1,028,562,810股。此次向姚志向、任

方洁两名股东发行股份数量相应分别增加至2,097,445股、1,527,881股，合计

3,625,326股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

本次申请上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

1、关于股份锁定期的承诺：

任方洁、姚志向以所持目标公司股权所认购上市公司股份自该部分股份上市

之日起十二个月内不得转让。上述股份于 2016 年 6 月 27 日在深圳证券交易所发

行结束并上市，自股份发行结束之日起截止目前，12 个月锁定期已届满。

2、业绩承诺

交易对方承诺：标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣

除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较低者分别不低于人民币 2,100万

元、人民币 3,000 万元、人民币 4,000 万元和人民币 5,200 万元。在业绩补偿测

算期间，交易对方应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师

事务所对标的资产的净利润实现数与净利润预测数之间的差异情况进行补偿测

算。如标的资产于 2015 年度未完成交付的，则经海伦哲和交易对方协商一致后，

对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。

2016 年 6 月 6 日，海伦哲召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能

于 2015 年度完成交付，各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（也即“业绩

承诺期”）为 4 年，即 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度。同时连硕

科技原全体股东承诺，连硕科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币 2,100 万元、人民

币 3,000 万元、人民币 4,000 万元和人民币 5,200 万元。经天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，2016 年实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公

司净利润 3,182.27 万元，完成了 2016 年业绩承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）公司本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 6 月 28 日（星

期三）。

（二）本次可解除限售股份数量为 3,625,326 股，占公司总股本比例为

0.3525%；实际可上市流通数量为 3,625,326 股，占公司总股本比例为

0.3525%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 2 名，均为自然人股东。

（四）本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

序

号

股东名称 持有限售股份数量 本次解除限售

股份数量

本次上市流通股份数

量

本次上市股份数占

总股本的比例

1 姚志向 2,097,445 2,097,445 2,097,445 0.2039%

2 任方洁 1,527,881 1,527,881 1,527,881 0.1486%

总计 3,625,326 3,625,326 3,625,326 0.3525%

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下表：

    单位：股，%

股东名称

或类别

本次变动前 本次变动 本次变动后

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、限售流通

股（或非流通

股）

174,666,714 16.98 0 3,625,326 171,041,388 16.63

01 首发后个人 139,894,877 13.60 0 3,625,326 136,269,551 13.25

类限售股

03 首发后机构

类限售股

28,272,394 2.75 0 0 28,272,394 2.75

04 高管锁定股 6,499,443 0.63 0 0 6,499,443 0.63

二、无限售流

通股

853,896,096 83.02 3,625,326 0 857,521,422 83.37

三、总股本 1,028,562,810 100.00 -- -- 1,028,562,810 100.00

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如

下：

（一）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理

办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违

反其所做出的承诺的行为；

（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息

披露真实、准确、完整。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次限售股份上市流通事项无

异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于徐州海伦哲专

用车辆股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通的核查意见》之签署

页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年    月    日  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