公告编号：2017-026

1 / 2

证券代码：836730        证券简称：双鸟锚链        主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

关于公司董事减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次权益变动基本情况

    2017 年 12 月 18 日，本公司接到公司董事孙国平先生的通知，

孙国平先生 12 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统有限公司减

持公司股份 250,000 股。

    本次减持前，公司董事孙国平先生持有公司 2,020,000 股股份，

占公司总股本的 8.95%。本次减持后，公司董事孙国平先生持有

1,770,000 股股份，占公司总股本的 7.84%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动属于股份减持，未触及要约收购。

三、承诺及履行情况

作为公司董事，孙国平先生承诺：在其任职期间每年转让的股份

不得超过其所持有公司股份总数的 25%。

孙国平先生本次减持未违反上述承诺。后期如果有减持的话，仍

然会遵守上述承诺。

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日