公告编号：2018-003

证券代码：831632         证券简称：安之文化        主办券商：西南证券

北京安之文化传播股份有限公司

关于实际控制人减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次权益变动基本情况

2018 年 1 月 12 日,北京安之文化传播股份有限公司（以下简

称“公司”）接到公司实际控制人田津举先生及张国荣女士的通知，

张国荣女士于 2018 年 1 月 11 日通过全国中小企业股份转让系统

减持公司股份合计 75,000 股。

本次减持前，公司实际控制人田津举先生及张国荣女士合计持有

公司 10,977,000 股股份， 占公司总股本的 60.98%； 本次减持后，

田津举先生及张国荣女士合计持有公司 10,902,000 股股份， 占公

司总股本的 60.57%。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本

次权益变动属于股份减持， 未触及要约收购。

三、 承诺及履行情况

作为公司董事、 控股股东、实际控制人， 田津举先生承诺： 在

其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。

田津举先生及张国荣女士本次减持未违反上述承诺， 后期如有减持

行为， 仍然会遵守上述承诺。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日