证券代码：603039        证券简称： 泛微网络         公告编号：2018-013

上海泛微网络科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

●  本次权益变动属于减持，不触及要约收购

●  本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

●  本次减持后，华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软创

投”）将不再是公司持股5%以上股东

华软创投于2018年1月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》

（公告编号：2018-002），计划自公告披露日起15个交易日后的90天内，通过集

中竞价交易方式减持股份数量不超过692,699股，即不超过公司股份总数的1%，

且在任意连续90日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数

的1%（若公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股

权比例将相应进行调整）。减持价格根据市场情况确定且不低于公司股票发行价。

公司于 2018年 3月 28日收到公司股东华软创投发来的《关于上海泛微网络

科技股份有限公司的股份减持进展告知函》，截止至 2018 年 3 月 28 日，华软投

资通过集中竞价交易方式共减持公司股份 631,600股，约占公司总股本 0.9118%；

截止 2018年 3月 28 日收盘后，华软创投持有公司股票 3,463,400股，约占公司

总股本 4.9998%,不再是本公司持股 5%以上的股东。现将有关情况公告如下：

 一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称：华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）（简称“华软创投”）

统一社会信用代码：91320200693380906Y

执行事务合伙人：无锡华软投资管理有限公司

注册地址：无锡市震泽路18号无锡（国家）软件园射手座B区201-57号

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服

务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）减持时间、方式、数量及比例

华软创投于 2018年 2月 22日开始通过集中竞价方式减持公司无限售条件流

通股，截止至 2018年 3月 28日，共减持 631,600股，减持均价为 78.87 元/股。

本次减持前，华软创投持有公司股票 4,095,000 股，约占公司总股本 5.91%；截

止 2018年 3月 28日收盘后，华软创投持有公司股票 3,463,400股，约占公司总

股本 4.9998%。

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）
减持比例

华软创投 集中竞价
2018年 2月 22日

-2018年 3月 28日
78.87 631,600 0.9118%

（三）本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

减持计划公告日持股情况

（即 2018年 1月 22日）

本公告前一日持股情况

（即 2018年 3月 6日）

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

华软创投 普通股 4,095,000 5.91% 3,463,400 4.9998%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

                                     2018年 3月 28 日