1

证券代码：600804        证券简称：鹏博士       公告编号：2018-040

鹏博士电信传媒集团股份有限公司部分董监高

减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、副总经理张光剑持有公司股票 160 万股；监事杨玉晶持有公司股票 38 万

股；监事孙莉斯持有公司股票 10 万股；原董事、副总经理任春晓持有公司股票

153 万股；原常务副总经理吴少岩持有公司股票 219.8 万股；原副总经理周柳青

持有公司股票 54.544 万股；原副总经理吕卫团持有公司股票 160 万股；原副总

经理冯劲军持有公司股票 136.9557 万股；原副总经理林磊持有公司股票 160 万

股；原副总经理方锦华持有公司股票 144 万股；原副总经理吴祯持有公司股票

84 万股。上述人员合计持有公司股票 1320.2997 万股，占公司总股本比例为

0.9217%。2017 年 11 月 23 日，公司披露了《关于部分董事、监事、高级管理人

员减持股份计划的公告》（公司编号：临 2017-109），上述人员拟自减持计划公

告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 6 月 14

日），通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持共计不超过 567.04

万股公司股票，减持价格依据市场价格而定，同时上述股东均承诺当年减持数量

不超过其上年末持股数量的 25%。

 减持计划的实施结果情况

上述减持计划已经实施完毕。截止本公告日，董事、副总经理张光剑减持

53.39 万股；监事孙莉斯减持 4.07 万股；原董事、副总经理任春晓减持 12.85

万股；原常务副总经理吴少岩减持 16 万股；原副总经理周柳青持有公司股票

54.544 减持 8.8 万股；原副总经理吕卫团减持 47 万股；原副总经理冯劲军减持

2

49 万股；原副总经理方锦华减持 30 万股；原副总经理吴祯减持 29.9917 万股。

监事杨玉晶、原副总经理林磊未实施本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 股份来源

张光剑 董事、监事、高

级管理人员

1,600,000 0.1117% 其他方式取得：160 万股

杨玉晶 董事、监事、高

级管理人员

380,000 0.0265% 集中竞价交易取得：38 万股

孙莉斯 董事、监事、高

级管理人员

100,000 0.0070% 其他方式取得：10 万股

任春晓 董事、监事、高

级管理人员

1,530,000 0.1068% 其他方式取得：152 万股

集中竞价交易取得：1万股

吴少岩 董事、监事、高

级管理人员

2,198,000 0.1534% 其他方式取得：218.5 万股

集中竞价交易取得：1.3 万股

周柳青 董事、监事、高

级管理人员

545,440 0.0381% 其他方式取得：49.244 万股

集中竞价交易取得：5.3 万股

吕卫团 董事、监事、高

级管理人员

1,600,000 0.1117% 其他方式取得：160 万股

冯劲军 董事、监事、高

级管理人员

1,369,557 0.0956% 其他方式取得：136.9557 万

股

林磊 董事、监事、高

级管理人员

1,600,000 0.1117% 其他方式取得：160 万股

方锦华 董事、监事、高

级管理人员

1,440,000 0.1005% 其他方式取得：144 万股

吴祯 董事、监事、高

级管理人员

840,000 0.0586% 其他方式取得：84 万股

注：上述股份来源中，其他方式取得为参加公司股权激励计划所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名

称

减持数

量（股）

减持比

例
减持期间

减持方

式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

张光剑 533,900 0.0373% 2017/12/14～

2018/6/1

集中竞

价交易

12.55－18.9  8,729,645 未完成：

16610000 股

1,066,100 0.0744%

孙莉斯 40,700 0.0028% 2017/12/14～

2018/1/25

集中竞

价交易

17.72－18.82  744,572 未完成：3000 股 59,300 0.0041%

任春晓 128,500 0.0090% 2018/5/24～

2018/5/24

集中竞

价交易

16.09－16.12  2,070,220 未完成：540800

股

1,401,500 0.0978%

吴少岩 160,000 0.0112% 2017/12/14～

2018/5/29

集中竞

价交易

16－19.17  2,758,287 未完成：801600

股

2,038,000 0.1423%

周柳青 88,000 0.0061% 2017/12/15～

2017/12/15

集中竞

价交易

18.5－18.51  1,628,128 未完成：114300

股

457,440 0.0319%

4

吕卫团 470,000 0.0328% 2017/12/14～

2018/3/14

集中竞

价交易

15.16－19.35  8,292,649 未完成：230000

股

1,130,000 0.0789%

冯劲军 490,000 0.0342% 2017/12/18～

2018/3/27

集中竞

价交易

15－18.35  8,220,600 未完成：107300

股

879,557 0.0614%

方锦华 300,000 0.0209% 2018/5/16～

2018/5/16

集中竞

价交易

15.2－15.26  4,573,521 未完成：330000

股

1,140,000 0.0796%

吴祯 299,917 0.0209% 2017/12/25～

2018/1/29

集中竞

价交易

16.98－17.63  5,162,469 已完成 540,083 0.0377%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2018/6/16