公告编号：2018-017

 1 / 5

证券代码：835930        证券简称：杉杉能源        主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于公司控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

2018 年 6 月 20 日,湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称

“公司”或“杉杉能源”）控股股东宁波甬湘投资有限公司（以下简

称“甬湘投资”）与长沙市华杉投资管理有限责任公司（以下简称“华

杉投资”）签署了《股份转让协议》、甬湘投资、华杉投资与宁波杉

杉新能源技术发展有限公司（以下简称“宁波杉杉”）签署了《宁波

甬湘投资有限公司<减资协议>》，控股股东甬湘投资拟减持股份给华

杉投资，具体股权转让情况如下：

一、 股权转让双方的基本情况

转让方：控股股东宁波甬湘投资有限公司，截至 2018 年 6月 15

日，持有杉杉能源股份共 442,200,000 股，占总股本 89.1233%，全部

为无限售条件流通股。甬湘投资为宁波杉杉股份有限公司（以下简称

“杉杉股份”）的控股子公司，持股比例为 82.5%。

受让方：长沙市华杉投资管理有限责任公司，为依照中华人民共

和国法律注册成立并有效存续的公司("华杉投资")，其统一社会信用

代码为 914301000813986894，法定地址位于长沙高新开发区麓谷麓

天路 17-8 号 208 房。甬湘投资为华杉投资参股子公司，持股比例为

17.5%。

二、 股份转让协议的主要内容

（一）股份转让概述

根据甬湘投资与华杉投资于 2018 年 6 月 20 日签署的《股份转让

协议》，甬湘投资拟将其持有的杉杉能源 7,738.5 万股股份（占杉杉

能源总股数 15.597%的股份）转让给华杉投资。股份转让前后公司股

权结构变动如下：

股东名称

股份转让前 股份转让后

持股数（万

股）
持股比例

持股数（万

股）
持股比例

甬湘投资 44,220.00 89.12% 36,481.50 73.53%

华杉投资 0.00 0.00% 7,738.50 15.60%

宁波杉杉 3,252.67 6.56% 3,252.67 6.56%

其他股东 2,144 4.32% 2,144 4.32%

合计 49,616.67 100% 49,616.67 100%

根据甬湘投资、华杉投资与宁波杉杉于 2018 年 6月 20 日签订的

《宁波甬湘投资有限公司<减资协议>》，华杉投资减少对甬湘投资的

认缴出资额人民币 2,450 万元（占甬湘投资总股本的 17.5%）；甬湘

投资以其持有的杉杉能源 7,738.5 万股股份（占杉杉能源总股本的

15.597%），作为本次减资对价支付华杉投资。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第 0782

号《甬湘投资拟减资所涉及的股东全部权益价值评估报告》（以下简

称“《甬湘投资评估报告》”），经各方协商一致同意，华杉投资应获得

的减资款为人民币 284,677,610 元。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第0782-

1 号《杉杉能源拟股权变更所涉及的股东全部权益价值评估报告》（以

下简称“《杉杉能源评估报告》”），经各方协商一致同意，确定杉杉能

源 7,738.5 万股股份的价值为人民币 341,564,941.78 元。

杉杉能源股份价值 341,564,941.78 元与回购款 284,677,610 元

的差额为 56,887,331.78 元，华杉投资支付给甬湘投资。

（二）履约安排

经甬湘投资、宁波杉杉、华杉投资、杉杉能源友好协商，拟签署

《股权结构安排框架协议》，协议主要内容如下：

1、甬湘投资减少注册资本：甬湘投资应自协议签署之日起 10日

内，启动减少注册资本事宜（“甬湘投资减资”）。

2、减资价格及支付：

（1）根据《甬湘投资评估报告》，截至 2017 年 12 月 31 日（“评

估基准日”），甬湘投资经评估的净资产价值为人民币 162,672.92 万

元（“净资产价值”）。在此评估基础上，各方协商一致同意，减资价

格按照甬湘投资净资产价值人民币 162,672.92 万元折算，华杉投资

应获得的减资款为人民币 284,677,610 元。

（2）各方同意并确认，甬湘投资以其持有的杉杉能源 7,738.5

万股股份（占杉杉能源总股本的 15.597%，“标的股份”），作为减资对

价。

（3）根据《杉杉能源评估报告》，截至 2017 年 12 月 31 日（“评
估基准日”），杉杉能源经评估的净资产价值为人民币 219,000 万元。

在此评估基础上，各方一致同意并确认，标的股份的价值为人民币

341,564,941.78 元。

（4）标的股份作为减资对价，其价值超出华杉投资应得减资款

56,887,331.78 元（标的股份价值 341,564,941.78 元与回购款

284,677,610 元的差额）。华杉投资确认并同意向甬湘投资支付该

56,887,331.78 元的差额。

华杉投资应付甬湘投资的 56,887,331.78 元差额，分三期支付，

即：华杉投资应分别于 2019 年 5 月 31 日前、2020 年 5 月 31

日前及 2021 年 5 月 31 日前，向甬湘投资支付上述差额的 30%

（人民币 17,066,199.53 元）、30%（人民币 17,066,199.53 元）及

40%（人民币 22,754,932.72 元）。

甬湘投资应于协议签署之日起 60 个工作日内，按照协议约定

（即办理甬湘投资减资程序的同时，办理标的股份转让程序），向华

杉投资转让其所持有的标的股份即 7,738.5 万股杉杉能源股份，作为

减资对价。

三、转让方履行的会议审议程序

甬湘投资的控股股东杉杉股份的第九届董事会第二十次会议以

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了

《关于关联法人对公司控股子公司实施减资的关联交易的议案》 ，

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查，并出具了事前认可声

明与独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

四、 本次股份转让对公司的影响

为理顺股权关系，便于股权管理及价值核算，提升股权激励的

有效性，各方拟通过甬湘投资减资及杉杉能源股份转让作为减资对

价的方式，调整甬湘投资及杉杉能源股权结构，实现华杉投资对杉

杉能源的直接持股。本次股份转让不会导致杉杉能源第一大股东或

实际控制人发生变更，不会对公司持续经营产生不利影响。

五、 备查文件

《湖南杉杉能源科技股份有限公司股权转让协议》

《宁波甬湘投资有限公司<减资协议>》

《股权结构安排框架协议》

《甬湘投资拟减资所涉及的股东全部权益价值评估报告》

《杉杉能源拟股权变更所涉及的股东全部权益价值评估报告》

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 6月 22 日

 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