公告编号：2018-019

证券代码：872462        证券简称：兴润园林        主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 19,520,833 股，占公司总股本 48.01%，可转

让时间为 2018 年 7 月 23 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为控股

股东、实际

控制人或其

一致行动人

董事、监

事、高级管

理人员任

职情况

本次解限售原

因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1 张忠峰 是
董事长、总

经理

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

5,377,500 13.23% 16,132,500

2 李云霞 否
监事会主

席

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

1,100,000 2.71% 3,300,000

3

山东省现

代产业发

展投资有

限公司

否

A 挂牌前股份

批次解除限售
3,700,000 9.10% 0

4 李秀 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
1,430,000 3.52% 0

5 殷宝 否
董事、副总

经理

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

300,000 0.74% 900,000

6 李恒军 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
600,000 1.48% 0

7 刘相平 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
550,000 1.35% 0

8 乔国平 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
550,000 1.35% 0

9 刘庆涛 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
520,000 1.28% 0

10 孟庆保 否
董事、副总

经理

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

112,500 0.28% 337,500

11 荆忠英 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
400,000 0.98% 0

12 吕伟 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
400,000 0.98% 0

13 李娜 是
A 挂牌前股份

批次解除限售
133,333 0.33% 266,667

14 刘西良 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
400,000 0.98% 0

15 袁明河 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
330,000 0.81% 0

16 张建民 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
330,000 0.81% 0

17 王彦晴 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
280,000 0.69% 0

18 张秀秀 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
250,000 0.61% 0

19 张洋洋 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
250,000 0.61% 0

20 张忠超 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
200,000 0.49% 0

21 阚鹏 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
200,000 0.49% 0

22 姬萌 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
150,000 0.37% 0

23 孙军 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
150,000 0.37% 0

24 朴永吉 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
150,000 0.37% 0

25 丁友东 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
150,000 0.37% 0

26 张雪梅 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
150,000 0.37% 0

27 贾文霞 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
150,000 0.37% 0

28 张卫东 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
140,000 0.34% 0

29 杨荣荣 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
130,000 0.32% 0

30 雷海金 否 监事

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

30,000 0.07% 90,000

31 刘翠云 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
120,000 0.30% 0

32 王添辉 否
董事、副总

经理、董秘

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

25,000 0.06% 75,000

33 吴洲逸 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
100,000 0.25% 0

34 鲍明胜 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
100,000 0.25% 0

35 荣卫群 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
100,000 0.25% 0

36 李同济 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
100,000 0.25% 0

37 崔云 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
100,000 0.25% 0

38 张海涛 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
50,000 0.12% 0

39 张立新 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
50,000 0.12% 0

40 胡耀华 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
50,000 0.12% 0

41 张忠强 否
董事、副总

经理

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

12,500 0.03% 37,500

42 李元森 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
50,000 0.12% 0

43 李燕 否
A 挂牌前股份

批次解除限售
50,000 0.12% 0

合计 - 19,520,833 48.01% 21,139,167

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 19,520,833 48.01%

有限售条件的

股份

1、高管股份 20,872,500 51.33%

2、个人或基金 266,667 0.66%

3、其他法人 0 0%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 21,139,167 51.99%

总股本 40,660,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺；

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形；

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况；

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份。

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日