公告编号：2018-052

1

证券代码：838006        证券简称：神州优车        主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 175,680,000 股，占公司总股本 6.51%，可转

让时间为 2018 年 8 月 1 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否为控股

股东、实际

控制人或其

一致行动人

董事、监

事、高级管

理人员任

职情况

本次解

限售原

因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解

除限售

的股票

数量

1 钱治亚 是 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

2 宋一凡 否 -

D 自愿

限售解

除限售

3,000,000 0.11% 0

3 陈敏 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除 限

2,100,000 0.08% 0

售、D 自

愿限售

解除限

售

4 王晓平 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

900,000 0.03% 0

5 陈建松 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

6 王双云 否 -

D 自愿

限售解

除限售

600,000 0.02% 0

7 张英 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

8 靳军 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

9 王纲 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除 限

售、D 自

愿限售

600,000 0.02% 0

解除限

售

10 雷利琴 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

11 周小童 是 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

12 何洪岩 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

13 徐屏新 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

14 叶德好 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

15 栾旭蕾 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

16 曹光宇 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

600,000 0.02% 0

除限售

17 郭新 否 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

600,000 0.02% 0

18

Star

Vantage

(China)

Limited

是 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

66,360,00

0
2.47% 0

19

Golden

Ares

Limited

是 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

59,280,00

0
2.21% 0

20

Mission

Excelle

nce

Limited

是 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售

18,480,00

0
0.69% 0

21

福建平

潭自贸

区崇德

投资合

伙企业

（有限

合伙）

是 -

A 挂牌

前股份

批次解

除限售
12,000,00

0
0.45% 0

22

祺锦

（上

海）投

资中心

（有限

否 -

D 自愿

限售解

除限售 3,600,000 0.13% 0

合伙）-

23

海通国

际金融

服务有

限公司

否 -

D 自愿

限售解

除限售
1,560,000 0.06% 0

合计
- 175,680,0

00
6.51% 0

自愿限售解除情况说明

1、股东陈敏、王纲在公司挂牌前十二个月以内受让陆正耀及吴娴的股权，

因此参照控股股东及实际控制人标准进行股份锁定；宋一凡、王双云自愿参照前

述股东接受股份锁定安排。该等股东均承诺：“1、根据全国中小企业股份转让

系统公司的相关规定，本人/本企业持有的公司股份将分三批解除转让限制，每

批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间

分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、本人/本企业由于公司送股、公积金

转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。若上述股份锁定安排与中国

证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统公司的最新监管意见不相符，

本人/本企业同意根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统公

司的监管意见进行相应调整。”

2、公司股东祺锦（上海）投资中心（有限合伙）、海通国际金融服务有限

公司自愿作出股票限售承诺：“1、本企业通过本次增资取得的股份将分三批解

除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除

转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、本企业通过本次增

资而取得的神州优车股份由于神州优车送股、公积金转增股本等原因增持的神州

优车股份，亦遵守上述安排。”

按照上述承诺约定，该等股东现申请本次解除限售，不属于提前解除限售情

况。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 2,095,485,754 78.02%

有限售条件的

股份

1、高管股份 248,850,000 9.27%

2、个人或基金 54,000,000 2.01%

3、其他法人 287,380,415 10.70%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 590,230,415 21.98%

总股本 2,685,716,169 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限

售股份

1、本次申请股票解除限售的股东，同时为公司控股股东及实际控制人的，

承诺：“1、根据全国中小企业股份转让系统公司相关规定，本人/本企业持有的

公司股份将分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股

票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、

本人/本企业由于公司送股、公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上

述安排。若上述股份锁定安排与中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转

让系统公司的最新监管意见不相符，本人/本企业同意根据中国证券监督管理委

员会及全国中小企业股份转让系统公司的监管意见进行相应调整。”

2、股东王晓平、叶德好、徐屏新、何洪岩、栾旭蕾、郭新、靳军、张英、

曹光宇、雷利琴、陈建松在公司挂牌前十二个月以内受让实际控制人陆正耀的股

权，股东陈敏、王纲在公司挂牌前十二个月以内受让陆正耀及吴娴的股权，因此

参照控股股东及实际控制人标准进行股份锁定；宋一凡、王双云自愿参照前述股

东接受股份锁定安排。该等股东均承诺：“1、根据全国中小企业股份转让系统

公司的相关规定，本人/本企业持有的公司股份将分三批解除转让限制，每批解

除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别

为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、本人/本企业由于公司送股、公积金转增

股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。若上述股份锁定安排与中国证券

监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统公司的最新监管意见不相符，本人

/本企业同意根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统公司的

监管意见进行相应调整。”

3、公司股东祺锦（上海）投资中心（有限合伙）、海通国际金融服务有限

公司自愿作出股票限售承诺：“1、本企业通过本次增资取得的股份将分三批解

除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除

转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、本企业通过本次增

资而取得的神州优车股份由于神州优车送股、公积金转增股本等原因增持的神州

优车股份，亦遵守上述安排。”

本次申请解限售的股东严格遵循上述承诺，未作出违反上述承诺内容的行

为。

神州优车股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日