海通证券股份有限公司关于

供销大集集团股份有限公司解除部分股份限售的核查意见

深圳证券交易所：

作为供销大集集团股份有限公司股权分置改革的保荐机构，海通证券股份有

限公司（以下简称“保荐机构”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置

改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及贵所《股权分置改革

工作备忘录第 16 号—解除限售》的相关规定，对供销大集集团股份有限公司（以

下简称“公司”）本次申请拟解除限售的有限售条件股份股东应满足的条件进行了

核查，情况如下：

一、 解除股份限售后，对相关股东履行承诺的影响

1、 本次拟申请解除限售股份股东持股及相关情况

序号
限售股份持有人

名称
持有限售股
份数（股）

本次可上市
流通股数
（股）

本次可上市流通
股数占限售股份
总数的比例

本次可上市流通股
数占无限售股份总

数的比例

本次可上市流通股
数占公司总股本的

比例

冻结的股份
数量（股）

1
西安银行股
份有限公司

34,320 34,320 0.0008% 0.0018% 0.0006% 0

2
陕西省机械
设备进出口
公司

34,320 34,320 0.0008% 0.0018% 0.0006% 0

合  计 68,640 68,640 0.0017% 0.0036% 0.0011% 0

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间存在尾差。截至本核查意见出具日，公司

有限售条件的股份总数为 4,119,159,007 股，无限售条件的股份总数 1,888,669,224 股，公司

总股本 6,007,828,231 股。

2、 本次拟申请解除限售股份股东的相关承诺

此次申请解除股份限售的股东在股权分置改革中的承诺为法定最低承诺，即

股权分置改革实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让，无追加承诺。

申请解除股份限售的股东均严格履行了在股权分置改革中所做出的上述承

诺。

保荐机构认为，上述股东持有的股权分置改革形成的有限售条件股份按照股

权分置改革时的承诺期限为 2007 年 3 月 13 日。上述股东不存在需履行的其他承

诺事项，解除股份限售后不存在影响上述股东履行承诺的情况。

二、关于限售股份出售时，涉及国资和外资的，是否符合国有资产管理、外

商投资管理的有关部门规定

经核查，本次涉及的限售股份持有人陕西省机械设备进出口公司为国有法

人，其限售股份持有人出售其所持限售股份时，尚需遵守《上市公司国有股权监

督管理办法》的有关规定。

三、对有关证明性文件的核查过程

为出具本核查意见，本保荐机构核查了以下证明性文件：

《西安民生集团股份有限公司股权分置改革说明书》全文修订稿（2017年1

月，西安民生集团股份有限公司召开临时股东大会，审议通过公司更名为供销大

集集团股份有限公司）；

《西安民生集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

供销大集集团股份有限公司解除股份限售申请表；

截至2018年9月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部

提供给供销大集集团股份有限公司的限售股份明细表以及股本结构表。

四、本次拟申请解除限售股份股东是否损害上市公司利益的情况

保荐机构根据供销大集集团股份有限公司董事会相关说明、通过查阅相关公

开资料和对供销大集集团股份有限公司进行了解后认为：截至本保荐意见出具之

日，本次拟申请解除限售股份股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市

公司对该等股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

五、本次拟申请解除限售股份股东在股权分置改革中不存在由其他股东代为

垫付对价的情况。

六、结论性意见

经审慎核查，截止本核查意见出具之日，本保荐机构就供销大集集团股份有

限公司上述股东所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、
规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定；

2、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

4、本次申请解除其股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用及公

司对该股东的违规担保。

综上，保荐机构认为：供销大集集团股份有限公司上述股东持有的有限售条

件股份的限售期限原截至日为 2007 年 3 月 13 日（含该日），截至本保荐意见出

具之日，上述股东持有的上述有限售条件股份解除限售的条件已经满足。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司解除

部分股份限售的核查意见》之盖章页）

 保荐机构：海通证券股份有限公司

2018 年 9 月 25 日

 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