证券代码：002240         证券简称：威华股份        公告编号：2018-094

广东威华股份有限公司

关于持股 5%以上股东股份减持计划未实施且已到期

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日披露了《关

于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-028），公司

持股5%以上股东李晓奇女士计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内通

过集中竞价方式减持公司股份不超过10,706,869股，占公司总股本的2%。

2018年7月19日，因上述减持计划的减持时间过半，公司披露了《关于持股

5%以上股东减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-064）。

2018年10月18日，公司收到李晓奇女士发来的《关于减持计划未实施且已到

期的告知函》，自减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2018

年4月19日至2018年10月18日），李晓奇女士未减持公司股份，截至目前减持计

划已经到期。

截至本公告日，李晓奇女士持有公司股份49,078,573股，占公司总股本的

9.17%。

特此公告。
广东威华股份有限公司

                                               董事会

 二○一八年十月十九日
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