股票代码: 600240

股票简称: 华业资本

编号: 临2018-103

# 北京华业资本控股股份有限公司

# 关于控股股东累计被动减持股份比例达 1%的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- ●公司于 2018 年 10 月 12 日披露了《关于控股股东所持公司股票依约将被强制卖出的风险提示公告》,2018 年 10 月 16 日披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》,2018 年 10 月 18 日披露了《关于控股股东减持公司股份的补充公告》,因公司股价持续下跌,华业发展(深圳)有限公司(以下简称"华业发展")质押给国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")的华业资本股份依约将被强制卖出,国元证券将通过竞价交易方式处置华业发展所持华业资本股份;
- ●截至本公告日,公司控股股东华业发展持有本公司股票 319,592,531 股,占公司总股本的 22.44%。

#### 一、 本次被动减持公司股份的基本情况

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年 10月 12日 披露了《关于控股股东所持公司股票依约将被强制卖出的风险提示公告》,2018年 10月 16日披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》,2018年 10月 18日 披露了《关于控股股东减持公司股份的补充公告》,因公司股价持续下跌,华业发展质押给国元证券的公司股票依约将被强制卖出。截至本公告日,国元证券自2018年 10月 15日至 10月 26日通过竞价交易方式累计处置华业发展所持公司股份 14,302,500股,占公司总股本的 1.00%。其中,通过普通证券账户处置 8,187,100股,占公司总股本的 0.57%,通过融资融券交易账户处置 6,115,400股,占公司总股本的 0.43%。国元证券处置华业发展所持公司股份具体情况如下:

### 1、通过普通证券账户处置股份数量

股东名称	减持时间	减持方式	减持股数	减持比例
华业发展	2018年10月15日	竞价交易	240, 000	0. 017%
	2018年10月16日		145, 000	0.010%
	2018年10月17日		175, 000	0.012%
	2018年10月18日		30,000	0. 002%
	2018年10月19日		146, 500	0.010%
	2018年10月22日		205, 000	0.014%
	2018年10月23日		120,000	0.008%
	2018年10月24日		1, 350, 000	0. 095%
	2018年10月25日		5, 000, 000	0. 351%
	2018年10月26日		775, 600	0.054%
		合 计	8, 187, 100	0. 573%

### 2、通过融资融券交易账户处置股份数量

股东名称	减持时间	减持方式	减持股数	减持比例
华业发展	2018年10月16日	竞价交易	1, 477, 600	0. 104%
	2018年10月19日		1, 236, 100	0. 087%
	2018年10月22日		1, 058, 700	0.074%
	2018年10月23日		906, 800	0.064%
	2018年10月24日		787, 400	0. 055%
	2018年10月25日		577, 600	0. 041%
	2018年10月26日		71, 200	0. 005%
		合 计	6, 115, 400	0. 430%

## 二、相关风险提示

依《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定,国元证券依约强制卖出华业发展所持公司股份,在任意连续 90 日内,通过集中竞价交易处置股份的数量不超过华业资本总股本的 1%。公司控股股东及实际控制人暂不会因上述被动减持行为发生变化。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会 二〇一八年十月三十日