公告编号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
证券代码：872820        证券简称：泉牌科技        主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司

股票解除限售公告

一、 本次股票解除限售数量总额为 5,666,321 股，占公司总股本

28.33%，可转让时间为 2018 年 11 月 12 日

二、 本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否

为控

股股

东、实

际控

制人

或其

一致

行动

人

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

本次解限

售原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除限

售的股票数

量

1 梁耀东 是 董事长
B 董事、监

事、高级管
1,500,000 7.50% 4,500,000

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

理人员每

年解除限

售

2 张春生 是 董事

B 董事、监

事、高级管

理人员每

年解除限

售

850,000 4.25% 2,550,000

3

福州市鼓

楼区德弘

嘉华投资

合伙企业

（有限合

伙）

否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售
566,666 2.83% 1,133,334

4 郑崇伟 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

400,000 2.00% 800,000

5 陈秋福 是 董事

B 董事、监

事、高级管

理人员每

年解除限

售

276,000 1.38% 828,000

6 陈胜金 否 监事

B 董事、监

事、高级管

理人员每

年解除限

售

275,000 1.37% 825,000

7 尹海南 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

146,666 0.73% 293,334

8 陈艳丹 否 - A挂牌前股 146,666 0.73% 293,334

份批次解

除限售

9 林雄 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

133,333 0.67% 266,667

10 陈明灿 否 董事

B 董事、监

事、高级管

理人员每

年解除限

售

100,000 0.50% 300,000

11 黄晓强 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

102,666 0.51% 205,334

12 余宗伟 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

82,000 0.41% 164,000

13 柯远航 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

78,666 0.39% 157,334

14 蒋维 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

73,333 0.37% 146,667

15 许华宏 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

66,666 0.33% 133,334

16 陈少鸣 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

66,666 0.33% 133,334

17 陈超 否 - A挂牌前股 66,666 0.33% 133,334

份批次解

除限售

18 耿泽伟 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

66,666 0.33% 133,334

19 翁新国 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

53,333 0.27% 106,667

20 黄维芬 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

51,333 0.26% 102,667

21 黄婷婷 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

50,000 0.25% 100,000

22 林铃 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

50,000 0.25% 100,000

23 黄维芳 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

46,000 0.23% 92,000

24 陈珠梅 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

43,333 0.22% 86,667

25 周兰英 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

42,666 0.21% 85,334

26 周锦燕 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

33,333 0.17% 66,667

27 许逸兴 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

33,333 0.17% 66,667

28 林瑞玉 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

33,333 0.17% 66,667

29 刘良贤 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

20,666 0.10% 41,334

30 王少君 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

20,000 0.10% 40,000

31 陈为华 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

20,000 0.10% 40,000

32 杨建勋 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

20,000 0.10% 40,000

33 杨太平 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

20,000 0.10% 40,000

34 黄永进 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

15,333 0.08% 30,667

35 林小红 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

13,333 0.07% 26,667

36 何进国 否 -
A挂牌前股

份批次解
13,333 0.07% 26,667

除限售

37 黄谋山 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

13,333 0.07% 26,667

38 吴辉岩 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

13,333 0.07% 26,667

39 陈意珊 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

10,000 0.05% 20,000

40 王彬旭 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

10,000 0.05% 20,000

41 程惠民 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

10,000 0.05% 20,000

42 许明芳 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

10,000 0.05% 20,000

43 杨狮 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

8,000 0.04% 16,000

44 杨佳奖 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

8,000 0.04% 16,000

45 叶宗添 否 -

A挂牌前股

份批次解

除限售

6,666 0.03% 13,334

合计 - 5,666,321 28.33% 14,333,679

三、 本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 5,666,321 28.3316%

有限售条件

的股份

1、高管股份 9,003,000 45.0150%

2、个人或基金 4,197,345 20.9867%

3、其他法人 1,133,334 5.6667%

4、其他

有限售条件股份合计 14,333,679 71.6684%

总股本 20,000,000 100.0000%

四、 其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情

形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌

公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约

定、承诺的限售股份

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7日