证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2018-103

烟台东诚药业集团股份有限公司

股东权益变动的提示性公告

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于 2018

年 11月 7日收到持股 5%以上股东 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.（以

下简称“美国太平彩虹”）出具的《简式权益变动报告书》，美国太平彩虹于 2018

年 11月 5日通过大宗交易方式减持公司股份 5,341,300股（占公司总股本的

0.6658%），本次权益变动后，美国太平彩虹持有公司股份 40,110,700股，占公

司总股本的 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。权益变动具体情况如

下：

一、股东权益变动情况

本次权益变动前，美国太平彩虹持有公司股票 20,580,000 股，占东诚药业

当时股份总数 220,606,662股的 9.33%。

2016年 8月 15日，美国太平彩虹通过大宗交易减持公司股票 1,500,000股，

持有东诚药业的 20,580,000 股减至 19,080,000 股, 持股比例由 9.33%下降至

8.65%。

2016 年 8 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《2016 年

半年度利润分配预案》，以公司现有总股本 220,606,662 股为基数，以资本公积

金向全体股东每 10 股转增 20 股。权益分派前本公司总股本为 220,606,662 股，

持股 5%以上的股东 PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.保证向本公

司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

权益分派后总股本增至 661,819,986 股。美国太平彩虹持有东诚药业的股票由

19,080,000股增至 57,240,000 股，持股比例不变，仍为 8.65%。

东诚药业第三届董事会第十七次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金的方案》及相关议案，并于 2016年 9月 27日收到中国证监会《关于

核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》（证监许可【2016】2017 号）。本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金后，东诚药业的总股本自 661,819,986增至 703,603,035 股，美

国太平彩虹持有东诚药业的 57,240,000 股股份数量未发生变化，持股比例由

8.65%被动下降至 8.14%。

2018年 3月 8日，美国太平彩虹通过大宗交易减持公司股票合计 8,958,500

股，2018 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 13 日通过集合竞价减持公司股票合计

2,829,500股。美国太平彩虹累计减持 11,788,000股，持有公司股票 45,452,000

股，持股比例由 8.14%下降至 6.46%。

东诚药业第三届董事会第三十次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案，并于 2018年 3月 30日收到中国证

监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》（证监许可[2018]558 号）。本次支付现金及发行股份购买

资产并募集配套资金后，东诚药业的总股本自 703,603,035 增至 802,214,326

股，美国太平彩虹持有东诚药业的 45,452,000 股股份数量未发生变化，持股比

例由 6.46%被动下降至 5.67%。

2018年 11月 5日，美国太平彩虹通过大宗交易方式减持公司股份 5,341,300

股（占公司总股本的 0.6658%），本次权益变动后，美国太平彩虹持有公司股份

40,110,700股，占公司总股本的 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。

二、相关承诺及履行情况

美国太平彩虹承诺自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，将不转

让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。

2015年 7月 11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，美国太

平彩虹承诺自 2015年 7月 11 日起未来 6个月内不减持本公司股票。

截至目前，上述承诺已按期严格履行完毕。

三、其他相关说明

1、美国太平彩虹不属于公司控股股东、实际控制人。

2、本次权益变动后，美国太平彩虹不再是公司持股5%以上的股东。

上述权益变动具体情况参见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上

的《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2018年 11月 8日