证券代码：300216           证券简称：千山药机           公告编号：2018-245

湖南千山制药机械股份有限公司

 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告

特别提示：

    本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)于2018

年11月16日收到股东刘祥华、刘燕、邓铁山、王国华、钟波、彭勋德、黄盛秋、郑国胜

（以下简称“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》，信息披露义务人于

2018年11月16日累计减持公司股份23,342,200股，占公司总股本的6.45%。具体情况如

下：

    1、本次权益变动情况：

姓名 减持股票日期 减持数量（股） 占公司总股本比例 减持均价（元） 减持方式

刘祥华 2018年 11 月 9 日 1,792,381 0.50% / 司法划转被动减持

刘祥华通过华泰远

见 5号集合资产管理

计划间接持有

2018年 1 月 22 日 1,983,119 0.55% / 被动平仓

邓铁山 2018年 11 月 9 日 2,420,300 0.67% / 司法划转被动减持

王国华 2018年 11 月 14日 5,500,000 1.52% / 司法划转被动减持

彭勋德

2018年 1 月 25 日 2,181,000

2.05%

10.36 集中竞价方式被动平仓

2018年 1 月 26 日 640,000 11.4 集中竞价方式被动平仓

2018年 1 月 29 日 303,000 10.99 集中竞价方式被动平仓

2018年 1 月 31 日 94,500  集中竞价方式被动平仓

2018年 2 月 1 日 69,800  集中竞价方式被动平仓

2018年 7 月 30 日 593,000 4.67 集中竞价方式被动平仓

2018年 8 月 2 日 900,000 4.3 集中竞价方式被动平仓

2018年 8 月 3 日 437,700 4.3 集中竞价方式被动平仓

2018年 10 月 24日 2,209,600 / 司法划转被动减持

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄盛秋

2018年 4 月 24 日 395,500

0.85%

8.631 集中竞价方式被动平仓

2018年 4 月 25 日 2,081,000 8.631 集中竞价方式被动平仓

2018年 7 月 23 日 389,600 4.413 集中竞价方式被动平仓

2018年 7 月 24 日 50,000 4.65 集中竞价方式被动平仓

2018年 11 月 1 日 168,700 4.8 集中竞价方式被动平仓

钟  波
2018年 4 月 25 日 903,000

0.31%
8.632 集中竞价方式被动平仓

2018年 5 月 4 日 230,000 7.887 集中竞价方式被动平仓

合计  23,342,200 6.45%

2、本次权益变动前后，信息披露义务及其一致行动人持有权益情况如下表：

二、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日公告的《简

式权益变动报告书》。

    三、备查文件

   信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

   特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董  事  会

股东名称

本次变动前 本次变动后

持股比例 持股数量 持股比例 持股数量

刘祥华 14.83% 53,583,500 13.78% 49,808,000

刘燕 3.28% 11,856,000 3.28% 11,856,000

邓铁山 3.28% 11,856,000 2.61% 9,435,700

王国华 2.77% 10,000,000 1.25% 4,500,000

钟波 2.77% 10,000,000 2.45% 8,867,000

郑国胜 1.94% 7,000,000 1.94% 7,000,000

黄盛秋 2.18% 7,893,600 1.33% 4,808,800

彭勋德 2.18% 7,893,600 0.13% 465,000

合计 33.22% 120,082,700 26.77% 96,740,500

二〇一八年十一月十六日