公告编号：2019-011

证券代码：837884        证券简称：佳缘科技         主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

一、本次股票自愿限售数量共计 3,500,000 股，占公司总股本的

10.61%，涉及自愿限售股东 1名。

二、本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序

号

股东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股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
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司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份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
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

17,502,750 13,127,063 3,500,000 10.61% 12个月 875,687

挂牌公司已于 2019年 4月 9日对上述股票申请限售。

三、本次股票自愿限售的依据

四川佳缘科技股份有限公司持有国家秘密载体印刷乙级、涉密信

息系统集成乙级、武器装备科研生产单位二级保密资质，根据国家保

密局“国保发〔2015〕13号”文和“国保发〔2017〕11号”文规定，

“公司股本中可流通转让股份占总股本比例不高于 30 %”。因此，为

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2019-011

满足相关法律法规对上述涉密资质的审查原则，股东王进承诺自愿对

所持本公司股份中可转让流通股份办理限售登记。

四、本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 9,869,499 29.91%

有限售条件的股份

1、高管股份 23,130,501 70.09%

2、个人或基金 0 0

3、其他法人 0 0

4、其他 0 0

有限售条件股份合计 23,130,501 70.09%

总股本 33,000,000 100%

五、其他情况

无

四川佳缘科技股份有限公司

董事会

2019年 4月 9日