证券代码: 834742

证券简称:麦克韦尔

主办券商: 国泰君安

## 深圳麦克韦尔股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳麦克韦尔股份有限公司(以下简称"公司")因预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露,或公共媒体出现与公司有关传闻,可能或已经对股票转让价格产生较大影响,为维护广大投资者的利益,保证信息披露公平,避免引起公司股票价格异常波动,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称"《业务规则》")、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》(以下简称"《业务指南》")等有关规定,经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股转公司")申请,公司股票(证券简称:麦克韦尔,证券代码:834742)自2018年12月3日起暂停转让,预计股票最晚恢复转让日为2019年3月1日。截至2019年2月12日,经公司向全国股转公司申请并获批准,触发公司股票暂停转让的上述重大事项不确定因素已消除。

基于资本市场发展及公司经营发展规划,拟筹划在其他证券交易所上市。 经慎重考虑,公司拟向全国股转公司申请公司股票终止挂牌。2018年12月25日、2019年1月10日,公司分别召开了第二届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的议案》等相关议案。

根据《业务规则》、《业务指南》等相关规定,经公司向全国股转公司申请,公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日即 2019 年 1 月 9 日起继续暂停转让,延期后最晚恢复转让日为 2019 年 4 月 8 日。

停牌期间,公司及时履行信息披露义务,分别于 2018 年 12 月 14 日、2018 年 12 月 28 日、2019 年 1 月 14 日、2019 年 1 月 28 日、2019 年 2 月 18 日、2019 年 3 月 4 日、2019 年 3 月 18 日、2019 年 3 月 25 日、2019 年 4 月 1 日、2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2018-066、2018-073、2019-002、2019-005、2019-007、2019-012、2019-014、2019-015、2019-027、2019-034),及 2019 年 4 月 4 日披露了《关于公司股票延期恢复转让的提示性公告》(公告编号: 2019-028),公司股票最晚恢复转让日为 2019 年 7 月 5 日。

目前公司申请终止挂牌的相关工作仍在推进中。由于该事宜尚需取得全国股转公司审查同意,存在不确定性,为维护股东的合法权益,保障信息披露的公平,避免公司股价出现异常波动,公司股票将继续暂停转让。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每 五个交易日披露一次该事项的进展公告。敬请广大投资者关注,并注意投资风 险。

特此公告。

深圳麦克韦尔股份有限公司董事会 2019 年 4 月 19 日