公告编号：2019-045

1 / 4

证券代码：400045         证券简称：猴王 5        主办券商：网信证券

猴王股份有限公司

关于部分有限售条件流通股解除限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 305,810,505股,占公司总股

本 35.86%,可转让日为 2019年 5月 31日。

二、 本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序
号

股东姓名或
名称

是否为控
股股东、
实际控制
人或其一
致行动人

董事、监
事、高级
管理人员
任职情况

本次解限
售原因

本次解除限
售登记股票

数量

本次解除
限售股数
占公司总
股本比例

尚未解除限
售的股票数

量

1
中科盛创电

气有限公司
否 不适用 E其他 9,240,734 1.08% 175,573,950

2

青岛汉腾新

能源研究院

（有限合伙）

否 不适用 E其他 4,688,124 0.55% 89,074,370

3

北京北美木

屋科技发展

有限公司

否 不适用 E其他 42,000,000 4.93% 0

4

烟台昊顺厚

泽企业管理

咨询有限公

司

否 不适用 E其他 41,020,000 4.81% 0

5 谢碧清 否 否 E其他 34,274,471 4.02% 0

6 高以成 否 否 E其他 33,800,000 3.96% 0

7

上海天秦创

业投资有限

公司

否 不适用 E其他 24,300,000 2.85% 0

8 王忻 否 否 E其他 21,244,471 2.49% 0

9 王菲 否 否 E其他 18,759,600 2.20% 0

10

宁波城旅投

资发展有限

公司

否 不适用 E其他 12,336,956 1.45% 0

11
申万宏源证

券有限公司
否 不适用 E其他 10,000,000 1.17% 0

12

北京海方世

纪投资有限

公司

否 不适用 E其他 8,200,000 0.96% 0

13 陈恒峰 否 副总经理

B 董事、
监事、高
级管理人
员每年解
除限售

1,566,375 0.18% 4,699,125

14 胡玮 否 否 E其他 6,000,000 0.70% 0

15 甘念慈 否 否 E其他 5,000,000 0.59% 0

16
德基集团有

限公司
否 不适用 E其他 4,998,724 0.59% 0

17
南京新港开

发总公司
否 不适用 E其他 4,400,000 0.52% 0

18 王晓微 否 否 E其他 4,214,700 0.49% 0

19 王媛媛 否

公司董

事、财务

总监

B 董事、
监事、高
级管理人
员每年解
除限售

1,053,675 0.12% 3,161,025

20

深圳市能源

电力服务有

限公司

否 不适用 E其他 3,700,000 0.43% 0

21 宗颖萌 否 否 E其他 2,132,350 0.25% 0

22 黄森林 否 否 E其他 2,112,350 0.25% 0

23
广安原材料

公司
否 不适用 E其他 1,703,400 0.20% 0

24

中国华能财

务有限责任

公司

否 不适用 E其他 1,703,400 0.20% 0

25 刘静 否 否 E其他 1,061,175 0.12% 0

26 汪东林 否 否 E其他 1,000,000 0.12% 0

27 杨孝珍 否 否 E其他 1,000,000 0.12% 0

28 杜夏 否 否 E其他 900,000 0.11% 0

29 鲁胜利 否 否 E其他 900,000 0.11% 0

30 王海晨 否 否 E其他 500,000 0.06% 0

31 尹吉 否 否 E其他 500,000 0.06% 0

32 陈静 否 否 E其他 450,000 0.05% 0

33 上海骏夏百 否 不适用 E其他 340,000 0.04% 0

货商店

34 边俊恺 否 否 E其他 100,000 0.01% 0

35 陈美娟 否 否 E其他 100,000 0.01% 0

36
江苏大东工

贸有限公司
否 不适用 E其他 100,000 0.01% 0

37 山如黛 否 否 E其他 100,000 0.01% 0

38
上海锦玻实

业有限公司
否 不适用 E其他 100,000 0.01% 0

39 丁玉仙 否 否 E其他 50,000 0.01% 0

40 李文亮 否 否 E其他 50,000 0.01% 0

41 陆伟俊 否 否 E其他 50,000 0.01% 0

42 范巨涛 否 否 E其他 30,000 0.00% 0

43 刘强 否 否 E其他 10,000 0.00% 0

44 徐日照 否 否 E其他 10,000 0.00% 0

45 周张军 否 否 E其他 10,000 0.00% 0
合计 305,810,505 35.86% 272,508,470

三、 本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 518,535,932.00 60.81%

有限售条件的股份 334,188,870.00 39.19%

总股本 852,724,802.00 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占

用情形。

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害

挂牌公司利益行为的情况。

（四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东

约定、承诺的限售股份。

1.中科盛创电气有限公司、青岛汉腾新能源研究院（有限合伙）

有如下承诺：

自公司股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易

或者转让所持有的原非流通股股份，在前述十二个月锁定期满之后，

通过全国中小企业股份转让系统或者证券交易所挂牌交易出售原非

流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过

百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

2.王媛媛、陈恒峰有如下承诺：

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司

的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有

本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交

易之日起一年内不得转让。

截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

特此公告！

猴王股份有限公司

董事会

2019年 05月 28日