公告编号：2019-015

证券代码：831260        证券简称：东方碾磨        主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 2,238,436 股，占公司总股本 7.17%，可转让时间为 2019

年 7 月 9 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否为控股股

东、实际控制

人或其一致行

动人

董事、监事、高

级管理人员任

职情况

本次解限售原

因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1 赵金斌 是 董事长

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

761,312 2.44% 6,741,151

2 赵东凯 否 总经理

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

105,625 0.34% 316,875

3 邹华良 否 副总经理

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

26,000 0.08% 78,000

4 朱静 否

副总经理、财务

总监、董事会秘

书

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

43,875 0.14% 131,625

5 王吉海 否 监事会主席

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

32,500 0.10% 97,500

6 吴国强 否 监事

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

13,812 0.04% 41,438

7 王志福 否 监事

B 董事、监事、

高级管理人员

每年解除限售

4,062 0.01% 12,188

8 余海兵 否 -
D 自愿限售解

除限售

32,500 0.10% 0

9 汪时静 否 -
D 自愿限售解

除限售

156,000 0.50% 0

10 甘胜平 否 -
D 自愿限售解

除限售

130,000 0.42% 0

11 吴永忠 否 -
D 自愿限售解

除限售

32,500 0.10% 0

12 王力 否 -
D 自愿限售解

除限售

26,000 0.08% 0

13 张升学 否 -
D 自愿限售解

除限售

71,500 0.23% 0

14 陈鹏翔 否 -
D 自愿限售解

除限售

65,000 0.21% 0

15 马学鹏 否 -
D 自愿限售解

除限售
78,000 0.25% 0

16 李春芳 否 -
D 自愿限售解

除限售
130,000 0.42% 0

17 储卫明 否 -
D 自愿限售解

除限售
71,500 0.23% 0

18 辜花明 否 -
D 自愿限售解

除限售

65,000 0.21% 0

19 赵传顺 否 -
D 自愿限售解

除限售

48,750 0.16% 0

20 兰传江 否 -
D 自愿限售解

除限售

48,750 0.16% 0

21 赵金莲 否 -
D 自愿限售解

除限售

45,500 0.15% 0

22 孙文丽 否 -
D 自愿限售解

除限售
39,000 0.13% 0

23 葛兴洋 否 -
D 自愿限售解

除限售
39,000 0.13% 0

24 邹学良 否 -
D 自愿限售解

除限售
32,500 0.10% 0

25 汤玉清 否 -
D 自愿限售解

除限售

26,000 0.08% 0

26 段仁平 否 -
D 自愿限售解

除限售

26,000 0.08% 0

27 洪波 否 -
D 自愿限售解

除限售

19,500 0.06% 0

28 周平 否 -
D 自愿限售解

除限售

16,250 0.05% 0

29 肖涛林 否 -
D 自愿限售解

除限售

13,000 0.04% 0

30 陈伟青 否 -
D 自愿限售解

除限售

39,000 0.13% 0

合计 - 2,238,436 7.17% 7,418,777

公告编号：2019-015

自愿限售解除情况说明：

余海兵先生、汪时静女士等 23人所持股份为挂牌后股票定向发行认购所得，原认购股份

合计 962,500 股（后因资本公积转增变为 1,251,250 股）登记完成的可转让日为 2015 年 7月

3 日（详见股转公司网站本公司 2015 年 6 月 30 日公告的《关于公司定向发行股票将在全国

股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公告编号：2015-020）。截至目前，上述人员持有的

公司股份已经超过 36个月转让限制，同时其既不是公司控股股东、实际控制人、亦未在公司

担任董事、监事、高级管理人员职务，故按照股票认购合同的规定事项，并根据其本人意愿，

一次性解除该等股东持有的公司股票限售限制，合计申请解除 1,251,250 股。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 17,095,551 54.79%

有限售条件的股份

1、高管股份 14,104,449 45.21%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 14,104,449 45.21%

总股本 31,200,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日

http://www.neeq.com.cn本公司2015年6月30/
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-06-30/1435651446_278525.pdf
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-06-30/1435651446_278525.pdf