公告编号：2019-032

证券代码：837498        证券简称：第一物业         主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司

关于提前解除部分股东自愿限售股份的公告

一、 基本情况

第一物业（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年

7月 19日收到徐东淼先生提出的关于提前解除自愿限售股份的申请。

根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象徐东淼认购

8,000股股票均为自愿限售股，其自愿承诺所认购的股份在满足解锁

条件后分三批解除转让限制，新股限售约定：“完成股份登记满 36 个

月解除限售本次认购股份总数的 50%，满 48 个月解除限售本次认购

股份总数的 25%，满 60 个月解除限售本次认购股份总数的 25%。”上

述限售不存在法定限售的情形。公司于 2017年 9月 14日在中国登记

结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。现考虑

到徐东淼的意愿和需求,经公司与其友好协商,公司与徐东淼达成一

致，拟对其持有的 8,000股股份提前解除限售。

截至 2019年 7月 10日，徐东淼持有第一物业 8,000股，均为限

售股股份。

二、 表决情况

公司于 2019年 7月 19日召开第二届董事会第八次会议，审议通

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》，同意徐东淼提

前解除 8,000股股票限售。

上述事项尚需提交股东大会以审议通过。

公司将根据全国中小企业股份转让系统的规定披露后续解除限

售的相关公告。

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年 7月 23日