公告编号：2019-029

1

证券代码：838175        证券简称：涅浦顿        主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司权益变动报告书

（减持）

上海大畜投资管理有限公司及上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）的董

事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，

其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李言欣保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称 上海大畜投资管理有限公司

法定代表人 李言欣

设立日期 2015年 11月 26日

注册资本 10,000,000.00

住所 上海市奉贤区茂园路 659号 B891室

邮编 201403

所属行业 投资

主要业务 实业投资

统一社会信用代码 91310120MA1HK6JM0F

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 是

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 是

权益变动前是否为挂牌公司控股股东 是

权益变动后是否为挂牌公司控股股东 否

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 否

权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 否

信息披露义务人控股股东情况 李言欣

信息披露义务人实际控制人情况 李言欣、徐慧洁

是否需要履行内部相关程序 是

    2019年 7月 22 日，信息

披露义务人全体股东签署《股

东会书面决议》，同意将所持

有的涅浦顿 731,875 股股份

转让给中集现代物流发展有

限公司；同意将所持有的涅浦

顿 1,700,000股股份对应的

表决权在委托期限内委托与

中集现代物流发展有限公司

行使。

（二）合伙企业填写

企业名称
上海黑域投资管理合伙企业（有限合

伙）

合伙类型 有限合伙

实际控制人名称 李言欣

实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 否

设立日期 2015年 11月 20日

实缴出资 3,100,000.00

住所 上海市奉贤区茂园路 659号 B889室

邮编 201403

所属行业 投资

主要业务 实业投资

统一社会信用代码 91310120MA1HK5CL5L

是否属于失信联合惩戒对象 否

是否需要国家相关部门批准 否 无

是否需要履行内部相关程序 是

    2019年 7月 22 日，信息

披露义务人全体合伙人签署

《合伙人书面决议》，同意将

所持有的涅浦顿 850,000 股

股份转让给中集现代物流发

展有限公司。

（三）自然人填写

姓名 李言欣

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

最近五年内的工作单位及职务

上海涅浦顿物流有限公司执行董事

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限

公司董事长

现任职单位主要业务 国际供应链管理业务

现任职单位注册地 上海市虹口区武进路 289号 1619室

与现任职单位存在产权关系情况 有
直接持有涅浦顿股份

1,615,000股，占比 19.00%

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 否

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 否

权益变动前是否为挂牌公司控股股东 否

权益变动后是否为挂牌公司控股股东 否

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 是

权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 否

是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人

员
是

（四）信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系

股权关系 有

李言欣为上海大畜投资管理有限公司

股东、持有上海黑域投资管理合伙企业

（有限合伙）65.5%合伙份额。

资产关系 无 无

业务关系 无 无

高级管理人员关系 有

李言欣为上海大畜投资管理有限公司

执行董事；李言欣为上海黑域投资管理

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人 上海大畜投资管理有限公司

股份名称 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

股份种类 人民币普通股

权益变动方向 减持

拥有权益的股份

数量及比例

（权益变动前）

合计拥有

权益

7,862,500

股，占比

92.50%

直接持股 4,547,500股，占比 53.50%

间接持股 0股，占比 0%

一致行动或其他方式拥有权益 3,315,000 股，占

比 39%

所持股份性质

（权益变动前）

无限售条件流通股 6,651,250股，占比 78.25%

有限售条件流通股 1,211,250股，占比 14.25%

拥有权益的股份

数量及比例

（权益变动后）

合计拥有

权益

3,411,875

股，占比

40.14%

直接持股 2,115,625股，占比 24.89%

间接持股 0股，占比 0%

一致行动或其他方式拥有权益 1,296,250 股，占

比 15.25%

所持股份性质

（权益变动后）

无限售条件流通股 2,965,625股，占比 34.89%

有限售条件流通股 446,250股，占比 5.25%

本次权益变动所

履行的相关程序
有

2019年 7月 22日，信息披露义务人全体股

东李言欣、徐慧洁签署《股东会书面决议》，同

及具体时间

（法人或其他经

济组织填写）

意将所持有的涅浦顿 731,875股股份转让给中

集现代物流发展有限公司；同意将所持有的涅浦

顿 1,700,000 股股份对应的表决权在委托期限

内委托与中集现代物流发展有限公司行使。

信息披露义务人 上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）

股份名称 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

股份种类 人民币普通股

权益变动方向 减持

拥有权益的股份

数量及比例

（权益变动前）

合计拥有

权益

7,862,500

股，占比

92.50%

直接持股 1,700,000股，占比 20.00%

间接持股 0股，占比 0%

一致行动或其他方式拥有权益 6,162,500 股，占

比 72.50%

所持股份性质

（权益变动前）

无限售条件流通股 6,651,250股，占比 78.25%

有限售条件流通股 1,211,250股，占比 14.25%

拥有权益的股份

数量及比例

（权益变动后）

合计拥有

权益

3,411,875

股，占比

40.14%

直接持股 850,000股，占比 10.00%

间接持股 0股，占比 0%

一致行动或其他方式拥有权益 2,561,875 股，占

比 30.14%

所持股份性质

（权益变动后）

无限售条件流通股 2,965,625股，占比 34.89%

有限售条件流通股 446,250股，占比 5.25%

本次权益变动所

履行的相关程序

及具体时间

（法人或其他经

济组织填写）

有

2019年 7月 22日，信息披露义务人全体合

伙人签署《合伙人书面决议》，同意将所持有的

涅浦顿 850,000 股股份转让给中集现代物流发

展有限公司。

信息披露义务人 李言欣

股份名称 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

股份种类 人民币普通股

权益变动方向 减持

拥有权益的股份

数量及比例

（权益变动前）

合计拥有

权益

7,862,500

股，占比

92.50%

直接持股 1,615,000股，占比 19.00%

间接持股 0股，占比 0%

一致行动或其他方式拥有权益 6,247,500 股，占

比 73.50%

所持股份性质

（权益变动前）

无限售条件流通股 6,651,250股，占比 78.25%

有限售条件流通股 1,211,250股，占比 14.25%

拥有权益的股份

数量及比例

（权益变动后）

合计拥有

权益

3,411,875

股，占比

40.14%

直接持股 446,250股，占比 5.25%

间接持股 0股，占比 0%

一致行动或其他方式拥有权益 2,965,625 股，占

比 34.89%

所持股份性质

（权益变动后）

无限售条件流通股 2,965,625股，占比 34.89%

有限售条件流通股 446,250股，占比 5.25%

本次权益变动所

履行的相关程序

及具体时间

（法人或其他经

济组织填写）

无 无

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式

（可多选）

□通过竞价交易           □通过盘后协议转让

□取得挂牌公司发行的新股 □执行法院裁定

□通过做市转让           √投资关系或协议方式

□国有股行政划转或变更   □赠与

√通过特定事项协议转让   □继承

□其他

2019 年 8 月 6 日，中集现代物流发展有限公司与涅

浦顿股东李言欣、臧真科、陆春荣、杜致远、上海大畜

投资管理有限公司、上海黑域投资管理合伙企业（有限

合伙）签署了《关于涅浦顿供应链科技（上海）股份有

限公司之股份转让协议》，中集现代物流发展有限公司

拟通过特定事项协议转让增持挂牌公司 2,145,000 股股

份，拥有权益比例从 0.00%变更为 25.24%。同日，中集

现代物流发展有限公司与涅浦顿股东李言欣和上海大畜

投资管理有限公司签署了《表决权委托协议》，李言欣

及上海大畜投资管理有限公司分别将其持有的公司股份

765,000 股、1,700,000 股对应的表决权委托给中集现代

物流发展有限公司行使，中集现代物流发展有限公司拟

通过表决权委托方式，获得上述挂牌公司 2,465,000 股

股份所对应的表决权，拥有权益比例从 25.24%变更为

54.24%。

（二）权益变动目的

中集现代物流发展有限公司（以下简称：“中集物流”）是一家集物流服务、

装备运营为一体的综合性物流企业，注册资本壹拾亿零肆仟玖佰贰拾贰万陆仟柒

佰元人民币。中集物流是中集集团的全资子公司，中集集团是世界领先的物流装

备和能源装备供应商，是一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团。中集物流

积极承接中集集团“制造+服务“的战略使命，依托自身遍布全球的物流服务网

络体系，深耕集装箱全球运营管理、海运及项目物流、多式联运、装备物流、供

应链一体化合同物流等五个重点业务领域，现已发展成为国家 AAAAA 级物流企

业，荣获 2017 年度“中国十佳物流企业”荣誉。中集物流凭借全球化网络服务

体系、数字化运营平台、专业化业务团队，为客户提供“服务+装备+金融”一体

化解决方案，积极打造一体化物流服务能力，在多个业务领域处于领先地位。

本次权益变动完成后，中集物流将直接持有公司 2,145,000股股份，占公司

总股本的 25.24%。通过表决权委托方式受让行使股东李言欣和上海大畜投资管

理有限公司拥有的 2,465,000 股股份（占公司总股本的 29.00%）所对应的相关

股份权益。因此，中集物流合计拥有的表决权比例变更为 54.24%，成为涅浦顿

的控股股东。未来，中集物流将积极寻求具有市场发展潜力和盈利能力的业务并

纳入挂牌公司，改善中集物流资产质量，增强挂牌公司的持续盈利能力和长期发

展潜力，提升公司股份价值和股东回报。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人
上海大畜投资管理有限公司、上海黑域投

资管理合伙企业（有限合伙）、李言欣

是否需国家相关部门批准 否

批准部门 无

批准程序 无

批准程序进展 无

五、所涉协议的主要内容

信息披露义务人及其他涅浦顿股东与中集现代物流发展有限公司签署了《关

于涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司之股份转让协议》、《关于涅浦顿供应

链科技（上海）股份有限公司之投资协议》、《表决权委托协议》。协议的主要内

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn

披露的《收购报告书》第二节 本次收购的基本情况之“三、本次收购的相关协

议及其主要内容”。本次权益变动未涉及行政划转或变更、法院裁定等情形。

六、其他重大事项

（一）挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股东地位的情形

原控股股东对收购人的主体资格、

诚信情况及收购意图的调查情况

    中集现代物流发展有限公司具备良好

的诚信记录，具有健全的治理机制，不存在

利用本次收购损害涅浦顿及其股东合法权

益的情形，不存在《非上市公众公司收购管

理办法》第六条规定的情形。

原控股股东或实际控制人是否存在

未清偿其对公司的负债，未解除公

司为其负债提供的担保，或者损害

公司利益的其他情形

否 无

（二）其他重大事项

截至本公告签署之日，本公司已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进

行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露

的其他重大信息。本次权益变动完成后，中集现代物流发展有限公司将获得涅浦

顿的控制权，涅浦顿的实际控制人变更为中国国际海运集装箱（集团）股份有限

公司。

七、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照复印件、自然人身份证复印件；

2、信息披露义务人就本次收购作出的相关决策文件；

3、与本次收购及相关股份权益活动有关的合同、协议和其他安排的文件；

4、中国证监会或者全国中小企业股份转让系统依法要求的其他备查文件。

信息披露义务人：                             上海大畜投资管理有限公司

                                 上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）

                                                             李言欣

2019年 8月 6日